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C. DE P. CANTABRIA 43
AVDA. DE CANTABRIA, 43
28042 MADRID

Madrid, 29 de Noviembre de 2.017

Estimado cliente:

Realizado un estudio de los costes de su contrato de limpieza, los gastos que
tiene Limpiezas Loma, son mas altos que lo que facturamos.

Por lo tanto nos vemos obligados a realizar una subida que dejaremos en
221,00 €/mes (DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS/MES) mas el IVA

correspondiente, a partir del préximo 1 de Enero de 2.018.

Confiando en que entiendan el motivo que nos obliga a tomar esta decision,
les saludamos muy atentamente,

LIMPIEZAS LOMA, S.A.

e
~—Fdo.: Gema Fernandez Garcia

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Seccién 32, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripcion 12 C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecolégico. El medioambiente es cosa de todos.
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CANTABRIA 43 Y CANTABRIA 47 .- i -
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1 LIMPIADORAS DE H/S 3,00 TOTAL

BENEFICIO

25%
MATERIALES
12€ X 12 MESES

LIMPIEZA DE CRISTALES en escalera TRIMESTRAL
1HORA /MES x 18€/H x 12 MESES

ABRILLANTADO SEMESTRAL
4 HORAS / 6 MESES x 18€/H x 2 VECES ANO

LIMPIEZA DE TEJADILLOS ZONAS COMUNES
NO

LIMPIEZA DE ZONA EXTERIOR CON HIDRO
NO

LIMPIEZA DE GARAJE SEMESTRAL
NO

TOTAL ANUAL
TOTAL MES

TOTAL

2.067,59

2.068 €
517 €
144

216

144

3.088 €
257 €



Javier Garcia

De: Javier Garcia <jgarcia@limpiezasloma.es>

Enviado el: martes, 20 de febrero de 2018 13:33

Para: ‘asealamedaosuna@telefonica.net'

Asunto: RE: Presupuesto limpieza de Cantabria 43

Datos adjuntos: CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 5 DE FEBRERO DE 2016.pdf; anexo contrato

c.p. cantabria, 43.pdf

Buenos dias Pablo.

Como veras en 2016 ya os avisamos he intentamos hacer una subida que después quedd sin efecto, he revisado
todos los gastos y es imposible el poder hacer otra propuesta diferente.

Por otro lado os vuelvo a enviar la actualizacion de contrato que en su dia se mandd, que tampoco tenemos
contestacién, pero que son los servicios que se estan prestando, pues no tenemos nosotros tampoco en nuestro
poder copia alguna de dicho contrato.

Sin mas que poder deciros, mas que es inasumible prestar el servicio con el precio que durante afios se ha
mantenido, quedamos a vuestra disposicion.

Saludos.

Javier Garcia Hernandez
Encargado General

jgarcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

(G

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le
informamos que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un
fichero responsabilidad de Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Estos Datos
Personales solamente seran utilizados para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacion Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo
momento los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y, en su caso, el de oposici6n, dirigiéndose por escrito a Limpiezas LomaSA. ala
direccién: CL CANAL DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso:Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacion esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucién y utilizacién, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

e

De: Asesoria Alameda Osuna [mailto:asealamedaosuna@telefonica.net]

Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 16:39
1



Para: jgarcia@limpiezasloma.es
Asunto: RE: Presupuesto limpieza de Cantabria 43

Hola de nuevo Javier.

Entiendo perfectamente que se haga una subida, e incluso anualmente, pero no podéis, bajo mi criterio
obviamente, hacer una subida tan altisima.

Se perfectamente lo que me va a decir el Presidente en cuanto lo vea, y no va a ser bueno.
Espero tus noticias mafana.
Cuando puedas también, mandame el contrato.

Muchas gracias.

Pablo Galipienzo Garcia

Asesorfa Alameda Osuna

C/ Galedn n2 27

91.329.44.24
asealamedaosuna@telefonica.net

De acuerdo a la L.O.P.D. y LSSI, Asesoria Alameda de Osuna, le informa de que su direccién de correo electrénico, asi
como el resto de los datos de cardcter personal que nos facilite, serdn objeto de tratamiento automatizado en
nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de la entidad, lo que incluye el envio de
informacion de interés a través de este medio. Vd. podra en cualquier momento ejercer el derecho de acceso,
rectificacion, cancelacién y oposicién en los términos establecidos en la Ley mediante escrito adjuntado copia de su
DNI a C/Galedn, 27. 28042 Madrid. También le notificamos de que este mensaje -incluyendo cualquier archivo
adjunto- es Privado y Confidencial, y va dirigido sélo al destinatario indicado, por tanto si ha recibido este mensaje
por error, le solicitamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma via y proceda a su eliminacién.

é Por favor, antes de imprimir este e-mail, piense si es necesario hacerlo. Gracias.

De: Javier Garcia [mailto:jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 16:29
Para: asealamedaosuna@telefonica.net

Asunto: Re: Presupuesto limpieza de Cantabria 43

Hola Pablo, se lo paso mafiana a mi jefe, no es algo que dependa de mi.



Disculpa las molestias, entiendo que si ha tomado esa decisién mi jefe es porque se esta perdiendo, hemos subido a
7 clientes uno de ellos este, pero lo dicho, mafiana doy traslado.

Saludos.
Javier Garcfa Hernandez

El 19 feb 2018, a las 16:23, Asesoria Alameda Osuna <asealamedaosuna@telefonica.net> escribid:

Hola de nuevo Javier.

Te vuelvo a pedir que reconsideréis la subida que habéis realizado en esta Comunidad ya que
supone 708,72 euros de subida anual. (59,06 euros mensuales).

Asf mismo, ruego me hagas llegar copia del contrato que une a la Comunidad con vosotros.

Muchas gracias de antemano y recibe un cordial saludo.

Pablo Galipienzo Garcia

Asesoria Alameda Osuna

C/ Gale6n n2 27

91.329.44.24
asealamedaosuna@telefonica.net

<image001.png>

De acuerdo a la L.O.P.D. y LSS, Asesoria Alameda de Osuna, le informa de que su direccion de
correo electrénico, asi como el resto de los datos de caracter personal que nos facilite, serédn objeto
de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de
contactos de la entidad, lo que incluye el envio de informacién de interés a través de este medio.
vd. podra en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificacién, cancelacién y oposicion
en los términos establecidos en la Ley mediante escrito adjuntado copia de su DNl a C/Galedn, 27.
28042 Madrid. También le notificamos de que este mensaje -incluyendo cualquier archivo adjunto-
es Privado y Confidencial, y va dirigido sélo al destinatario indicado, por tanto si ha recibido este
mensaje por error, le solicitamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma via y proceda a su
eliminacion.

% Por favor, antes de imprimir este e-mall, piense si es necesario hacerlo. Gracias.



Javier Garcia

De: Javier Garcia [igarcia@iimpiezasloma.es]
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2016 11:52
Para: 'ASEALAMEDAOSUNA@telefonica.net
Asunto: AATT PABLO, portales Limpiezas Loma
Buenos dias Pablo.

Los portales de clientes tuyos en los que prestamos servicios Cantabria 43 y galedn 23, deberiamos igualarlos a
Bergantin 11, pues el precio estd por debajo de lo que debiera, hablamos de cobrar 205€ al mes mas iva.

Bergantin 11y Cantabria 50 lo podemos mantener igual.

Por otro lado Cantabria 43 no existe contrato, deberiamos actualizarlo igual que hicimos con Cantabria 50, y los de
Galedn 23 y Bergantin 11 existen, pero estan desactualizados, entiendo que deberfamos actualizarlos también.

Como entiendo que los clientes cuando se los habla de subida de precio dirdn que lo mantenemos 0 Nos vamos,
quedo a la espera de tus noticias, pero la verdad es que deberfamos imos a los precios que te indico.

Saludos.

Javier Garcia Hernandez
Encargado General

igarcia@!‘zmgiezasloma,es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

WWW Jlimpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el arliculo 5 de la Ley Organica 15/1888, de 13 de diclembre, de Protecclén de Datos de Caracler Personal, le informamos
que sus Dalos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un fichero respansabllidad de
Limpiezas Loma S.A., ¥ que se encuentra registrado en la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Eslos Datos Personales solamente seran ulilizados
para realizar una Correcta Gestién de nuestra Relacién Comercial. Si lo desean, podrén ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion y, en su caso, el de oposicion, dirigiéndose por escrito a Limplezas Loma S.A,, a la direccion: CL CANAL DE SUEZ,1 MADRID.

Aviso:Esle mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacion esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, |& rogamos nos lo comunique dé forma inmediata por esta misma via y proceda a su aliminacién, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo, Asimismo, st no es el destinatario de este mensaje, sele informa de que su leclura, copia, distribucion y utilizacién,
asi como la de cualquler documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibldas.

b‘% Antes de imprimir este correo electrénico plense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.
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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
Avda. Cantabria, 43
28042 MADRID

ACTUALIZACION CONTRATO C.P. AVDA. CANTABRIA, 43 - 28042 MADRID
1°.- Comprende el presente contrato el servicio de MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA de
su Comunidad de Propietarios, sita en Avda. Cantabria, 43, en Madrid.
2°.-  El trabajo a realizar sera: DE LUNES A VIERNES (excepto festivos)
DIARIO: Barrido de suelos, escaleras, portal y puerta de calle.
Pasar mopa.

Limpieza de buzones.
Fregado de portal y ascensor.

SEMANAL: Fregado de escaleras.
Limpieza de barandillas.
MENSUAL: Limpieza de cristales de escalera.
Limpieza de llaves de luz y plafones sin desmontar.
SEMESTRAL: Abrillantado de rellanos y portal, con maquinaria y productos
adecuados.

Limpieza de marmol/plaqueta en portal y paredes.

3°- Seran por cuenta de LIMPIEZAS LOMA, S.A., sueldos, salarios, Seguros Sociales, asi
como maquinaria, material y demés utiles de limpieza, necesarios para el
cumplimiento del presente CONTRATO.

4°.- Limpiezas Loma, S.A. tiene contratada una pdliza de Seguros de responsabilidad
civil para cualquier eventualidad que pueda producirse en este contrato.

5°.- Seran por cuenta del CLIENTE, agua, luz y fuerza necesarios para la realizacion de
las obligaciones del presente CONTRATO.

6°- El CLIENTE autoriza al personal de LIMPIEZAS LOMA, S.A. a utilizar sus
contenedores de residuos para depositar los envases de productos de limpieza que se
generen durante la prestacion del servicio.

-1-

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Secclon 39, del Libro de Socledades 30 hoja 52323. Inscripclon 12 C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecolégico. El medioambiente es cosa de todos.
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7°- El importe mensual asciende a CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS (172,19 €) mas el IVA correspondiente, debiendo ser
satisfecho en los 5 dias siguientes a la finalizacion del mes facturado.

8°- Cuando exista subida salarial, debidamente autorizada, u otras de indole oficial,
viéndose la Empresa en la necesidad de aumentar o revisar el importe de este
CONTRATO, se hara de la siguiente forma:
a) La Empresa lo comunicara al Cliente con suficiente antelacién y los motivos
causantes del aumento.
b) Una vez acordado por ambas partes el aumento o revisién, se formalizara
mediante un nuevo contrato o anadiendo un apéndice al actual.

9°- El mes de Enero de cada afio, se aplicara la subida o bajada correspondiente del IPC
cerrado en el mes de Diciembre del afio anterior.

10°.- Este contrato entrara en vigor el 1 de Marzo de 2017, siendo su duracién de UN
ANO, prorrogable automaticamente.

11°.- Para la cancelacién del CONTRATO se habra de comunicar, por cualquiera de las
partes, con 30 DIAS de antelacion.

12°- Al firmar el presente CONTRATO, ambas partes quedan obligadas al cumplimiento
de las condiciones reflejadas en el mismo.

13°- El presente CONTRATO se hace por duplicado, dandose una copia al Cliente y otra a
la Empresa.

En Madrid, a 1 de Marzo de 2017.

LIMPIEZAS LOMA, S.A. CONFORME
EL CLIENTE

vimplezas Lomg, 5.0,
PR -~ Q) ‘
(ogva T2,

De do con lo on la Ley Org 1511999, le de o 1lgulenle:
Los dalos dos en la p 1e ficha, p &n a farmar patle de un lichero, con Datos de Caréclar Parsanal tesponsabllidad de LIMPIEZAS LOMA §,A., con domicllic soclal en: CALLE CANAL DE SUEZ N* |
- 1° p. La Ninalldad de esie lichero ey gestlonar y conlrolar los dolos de los clisnles para maniener una bunha relaclén eamercial. Eslos Datos seran ulili para la sl 16n de d i6

que Ud. indigu a la ermpimia con el fin de realizar jos

necesarla y loday las gesllonss perlinentes segun loy servlcles confinladas. Los daloy los que corresp! , serdéin € lcados a lay
ifi i . LIMPIEZAS LOMA S.A., podid ulllizar eslos dalos y realizar los ramites converipnies con lal Adminisiraciaties Publicos que correipando en cada caso. ArlimEnmic.

le Informamos que Ud. podrd elerciar en todo momenlo {os d hos de acceso. ! laclén y, en su coso, el de oposlclén dirlgléndose por escilio a LIMPIEZAS LOMA $.A.. a la direcclén

arrlba Indlcada,
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Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Seccién 3°, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripcion 12 C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecologico. El medioambiente es cosa de todos.



REVISION CANTABRIA 43
N°LIMPIAD. 15 PAGAS VACACIONES MOSC. 6

-—

1.610,27 107,35 21,18

1 LIMPIADORAS DE H/S 2,75 TOTAL

BENEFICIO

25%
MATERIALES
10 €/MES x 12 MES

LIMPIEZA DE CRISTALES
45 MIN/MES x 15€/MES x 12 MESES

ABRILLANTADO
4H/6MESES x 15€/HORA x 2 VECES

LIMPIEZA DE TEJADILLOS ZONAS COMUNES
NO

LIMPIEZA DE ZONA EXTERIOR CON HIDRO
NO

SERVICIO DE CUBOS DE BASURA
NO

ABS. 9% TOTAL

156,49 1.895,29

TOTAL ANUAL 2.744 €
TOTAL MES 229 €



