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PRESUPUESTO N°: 142/2016

Muy Senores nuestros:

Atendiendo su amable peticion, tenemos el gusto de pasarles a su consideracion
presupuesto de MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, para su Comunidad de Propietarios sita
en Avda. de Torrejon, 1-3-5, en Paracuellos de Jarama, Madrid.

De acuerdo a sus necesidades, procedemos a relacionarles los trabajos a realizar:

> 1 DIA/SEMANA: Barrido y fregado de suclos, escaleras, portales y puertas
de calle.
Pasar mopa.
Limpieza de buzones.
Limpieza de barandillas.

> MENSUAL: Limpieza de cristales de escalera.
Limpieza de llaves de luz y plafones sin desmontar.

Este presupuesto contempla la limpieza, conservacion y mantenimiento de la
Comunidad.

Sueldos, salarios, Seguridad Social, asi como maquinaria, material y demas tutiles de
limpieza, seran por cuenta de LIMPIEZAS LOMA, S.A. Agua, luz y fuerza seran por cuenta
del CLIENTE.

Limpiezas Loma, S.A. tiene contratada con una Compafia de Seguros, una Poliza de
Responsabilidad Civil, cubriendo las eventualidades que se pudieran presentar.

El importe de los citados trabajos asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS (299,00 €) MENSUALES, que sera incrementado con el correspondiente IVA.

Este presupuesto tiene una duracién valida de TRES MESES, a contar desde la
fecha del mismo.

Este presupuesto no contempla el derecho de subrogacion del personal.
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El papel utilizado en este escrito es papel ecologico. El medioambiente es cosa de todos.
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En caso de conformidad, rogamos nos devuelvan el duplicado del presente
PRESUPUESTO debidamente firmado, para proceder a la confeccion del CONTRATO
correspondiente.

Es el deseo de esta Empresa atenderles y contarles entre nuestros clientes. En caso
de no haber interpretado sus deseos correctamente, quedamos a su disposicion para
estudiar nuevamente sus necesidades y pasarles nuevo presupuesto.

A la espera de sus noticias, les saludamos muy atentamente,

En Madrid, a 12 de Septiembre de 2016.

LIMPIEZAS LOMA, S.A. ACEPTADO
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Elena Rodriguez

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Datos adjuntos:

Info [info@limpiezasloma.es]

martes, 15 de noviembre de 2016 8:59

jgarcia@limpiezasloma.es; Elena

RV: PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA AVD. TORREJON 1,3Y 5
PARACUELLOS

Presupuesto limp firmado.pdf

De: Silvia Castro Garcia [mailto:s.castrogarcia@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2016 20:01
Para: info@limpiezasloma.es

Asunto: PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA AVD. TORREJON 1, 3 Y 5 PARACUELLOS

Nos ponemos en contacto con Udes. en relacion al presupuesto de mantenimiento de limpieza de
comunidad que nos facilitaron en Septiembre para comunicarles su aceptacién y remitirles la copia del

mismo firmado.

Para cualquier aclaracién rogamos se pongan en contacto con el 676418443.

Un saludo

Silvia Castro



