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TELECOMUNICACIONES

® PORTEROS AUTOMATICOS ® ANTENAS TV
® SONIDO

® VIDEO PORTERO

RICARDO CANO PERERA Avd Pablo Iglesias. 80, 28522 Rivas Vaciamadrid DNI- 50957026-C_TF - 657.493.450

presupuestO... i uenenn01/12

FECHA .....ccot 100000 15/02/12

DIRECCION OBRA |
¢/ Empedrada 16

C/ Empedradr 16
barajas

[ReeeReNG |

instalacion de dos interruptores de entreplanta

| DESCRIPCION | UDS | PRECIO [IMPORTE]

Interruptores de entreplanta 2,00 12,00 24,00

?u\bﬁ\mt\cﬁ BEE vaRnbvifd Z '(_1' Bkl‘ 00
Des plazamiento 1,00 15,00 15,00
4 2O 29,00
Mano de obra 0,30 20,00
Vel

se cobra 30 minutos de mano de obra O\bo 2 > (O o

B, IMPONIBLE FACTURA

59,00 4-0\ € 4D

IVA 18 %

TOTAL FACTURA




Limpiezas Loma

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: miércoles, 08 de febrero de 2012 8:42
Para: gema@limpiezasloma.es

Asunto: RV: electricista empedrada 16
Apuntate esto para facturar, ya te digo yo cuanto.

De: GERARDOSA@terra.es [mailto:GERARDOSA@terra.es]
Enviado el: martes, 07 de febrero de 2012 14:46

Para: jgarcia@limpiezasioma.es

Asunto: RE: electricista empedrada 16

Hola Javier:

Recibidas las tarifas, ok adelante, por favor, reparar/sustituir en pasillo que no luce, el
pulsador de la planta baja (primera sobre portal) y también cambiar el del sétano de acceso de
garaje que esta estropeado. Gracias

Gerardo Mg Administracion.

----Mensaje original----

De: jgarcia@limpiezasloma.es

Fecha: 07/02/2012 12:10

Para: <GERARDOSA@terra.es>
Asunto: RE: electricista empedrada 16

Buenos dias Gerardo.

Lo primero disculpa, pues recibi el correo en el mévil y luego se me pasé contestarte en la
oficina, los precios son los siguientes:

MANO DE OBRA:

Hora de trabajo ........ciiiiisisnsnsnssnnsmsersessmaessmsassassassessasssaesasassassusssssass 50 €
Desplazamiento.......cuceciscsisiss s snssnssens e ssrs smssssssssessrsssssessesesasses 20 €
MATERIALES COMUNES

Pulsadores NOrmMales ..........euicvnmnenicnnneesnsee s 17 €
Pulsadores estancos ( garajes y eXterior)........wenereneonsensnns 23 €
Relojes temporizados..........c i s 65 €
Pantallas estancas electronicas 36/18 W ( garajes ).......cocuerveeurecrnnnes 65 €

Cualquier cosa que necesites dimelo.

Te recuerdo que podemos ofrecerte cualquier servicio para tus comunidades, desde colgarte
un cuadro hasta.......

Saludos y cuidate.

De: GERARDOSA@terra.es [mailto:GERARDOSA@terra.es]
Enviado el: martes, 24 de enero de 2012 20:08

08/02/2012



Para: jgarcia@limpiezasloma.es
Asunto: electricista empedrada 16

Hola Javier:

He recibido tu correo referente al electricista en calle Empedrada,16. Hay un interruptor en planta baja (primera
sobre portal) que esta estropeado. Avisamos dos veces a un electricista que no ha ido. Dime cuanto cobra y si puede
presupuestar el problema ( creo que solo es cambiar el interruptor) el electricista vuestro, por hora y por cambio de
interruptores, (y tambien que nos diga cuanto cobra por sustituir relojes temporizadores, que es lo que més se suele
estropear, aparte de interruptores y fluorescentes. Hay otro interruptor averiado en entrada de garaje (segunda puerta).
Dime también si lo facturaria €l o limpiezas loma. Por otro lado quiero comunicarte que en C/ saturno 56 estan
fundidas las bombillas del portal, que acordamos que vosotros las cambiariais. Por favor ,hacer un repaso de luces en
saturno 56. Muchas Gracias.

Un saludo

Gerardo

Mg Administracion de fincas

Informacion de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus 6864 (20120207)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

Informacion de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus 6866 (20120207)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

InformaciCn de ESET NOD32 Antivirus, versiOn de la base de firmas de virus 6866 (20120207)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

htip://www.eset.com

08/02/2012
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Javier Garcia

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: martes, 07 de febrero de 2012 12:10
Para: 'GERARDOSA@terra.es'

Asunto: RE: electricista empedrada 16
Buenos dias Gerardo.

.o primero disculpa, pues recibi el correo en el moévil y luego se me pasé contestarte en la
oficina, los precios son los siguientes:

MANO DE OBRA:

Hora de trabajo ..o s s ssmese s 50 €
DESPlazamieNnto....uu eiierieiniinnsieimessmimanesseemamasamsnsasessssasssases 20 €
MATERIALES COMUNES

Pulsadores NOrmales ... 17 €
Pulsadores estancos ( garajes y eXterior).....u.mememessssaones 23 €

Relojes temporizados......c i 65 €

Pantallas estancas electrénicas 36/18 W ( garajes )......ocecrcesrsnsrsress65 €
Cualquier cosa que necesites dimelo.

Te recuerdo que podemos ofrecerte cualquier servicio para tus comunidades, desde colgarte
un cuadro hasta.......

Saludos y cuidate.

De: GERARDOSA@terra.es [mailto:GERARDOSA@terra.es]
Enviado el: martes, 24 de enero de 2012 20:08

Para: jgarcia@limpiezasloma.es

Asunto: electricista empedrada 16

Hola Javier:

He recibido tu correo referente al electricista en calle Empedrada,16. Hay un interruptor en
planta baja (primera sobre portal) que esta estropeado. Avisamos dos veces a un electricista que
no ha ido. Dime cuanto cobra y si puede presupuestar el problema ( creo que solo es cambiar el
interruptor) el electricista vuestro, por hora y por cambio de interruptores, (y tambien que nos
diga cuanto cobra por sustituir relojes temporizadores, que es lo que mas se suele estropear,
aparte de interruptores y fluorescentes. Hay otro interruptor averiado en entrada de garaje
(segunda puerta). Dime también si lo facturaria él o limpiezas loma. Por otro lado quiero
comunicarte que en C/ saturno 56 estan fundidas las bombillas del portal, que acordamos que
vosotros las cambiariais. Por favor ,hacer un repaso de luces en saturno 56. Muchas Gracias.
Un saludo

Gerardo

Mg Administracion de fincas

17/02/2012



Javier Garcia

De: ricardo cano perera [antenasricardo@gmail.com]

Enviado el: lunes, 06 de febrero de 2012 21.58
Para: jgarcia@limpiezasloma.es

Asunto: mira estos precios para ver si son los correctos.

MANO DE OBRA:

Hora de trabajo wismsssssmssssimosiamssmssisnsmsamisienismsmmaes

Desplazamiento......cceinreiniconmecnneneenmnin e,

MATERIALES COMUNES

Pulsadores NOrMales .. imesessionsisississsissessssnns

..........................

Pulsadores estancos ( garajes y exXterior)..... . ccrerenessenesuesens

Relojes temporizados......ii e

Fluorescentes 36 / 18 W ( + cebador ).....uiiersieevreneseneneseerevessnes

Pantallas estancas electronicas 36/18 W ( garajes )

17/02/2012
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40 €

15€

12 €
18 €
50€

9¢€
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