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limpiezas loma, s.q.

AENOR

ER

Empresa
Registrada

AENOR
G {*—.in%
Gestidn
Ambiental

UNE-EN 150 9001

UNEEN IS0 14001

ER- 16362000  GA - 2010/0038

Canal de Suez, 1 - 1°B 000364
28042 MADRID

Teléf.+91 329 40 20 C. DE P. AVDA. GENERAL 29

Fax: 91329 4130 AVDA. GENERAL, 29

info@limpiezasloma.es MADR'D
28042
H78183308

A 102923
FACTURA NUM.

FECHA: 31-12-10

CONCEPTOS EUROS
§ IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA
S REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES 559,15
5| ENEL MES DE LA FECHA ;
S
2
2
8
e LIMPIEZA DE LA COMUNIDAD............. 581,19 €
S REPOSICION BOMBILLAS SEGUNDO SEM/10.. 8,00 €
2
3 2 BOMBILLAS NORMALES A 2,00 € = 4,00 €
3 1 BOMBILLA TIPO VELA A 4,00 € = 4,
e
3
3
%
$
8
5
a
g
|
5
g
£ | smo19)
g
g SUMA
H . 18,0 106,05
e L.V.A.
: §95,24
TOTAL

Le recordamos que los datos_ incorporados en este documento, y que nos han sldo facilitados en su momento, forman parte de un fichero con Datos
Personales. Ud. podra ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion y, en su caso, el de oposicion,
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Gema Fernandez

De: "Limpiezas Loma" <info@limpiezasloma.es>

Para: <admonfaus@gmail.com>

Enviado: miércoles, 20 de octubre de 2010 13:06

Asunto: Re: Cambio de bombillas en C.P. Av. General, 29

Indicaros que se revisara una vez a la semana para comprobar si hay alguna fundida.

Saludos,

----- Original Message -----

From: Andres Faus

To: info@limpiezasloma.es

Sent: Wednesday, October 20, 2010 12:57 PM
Subject: Cambio de bombillas en C.P. Av. General, 29

Tal como indicAbamos hoy telefonicamente, rogamos realicen el cambio de bombillas en esta
comunidad. Segun se nos indica, se cobrara semestralmente sélo el material.

Gracias.

Un saludo

Asun

Administracion de Fincas
Andrés Faus Fontecha

C/ Alagén, 5

28042 Madrid

TIf.:91 329 07 30

Informacion de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus 5547
(20101020)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

hitp://www.eset.com

20/10/2010



