DOCUMENTO Factura r;'-:ﬁ.‘;.;i;'m' _,F\'r?Nf_‘m

1 200169
FECHA 31/01/2020 E

Limpiezas Loma, S. A :

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B

28042 MADRID C.I.F. H80812985
MADRID C/. FRANCISCO SILVELA, 122

A28739415 28002 MADRID

913294020 MADRID
913294130

151
C. DE P. FRANCISCO SILVELA 122

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

- POR EL SERVICIO DE CONSERJE ESPECIALIZADO 1 2.202,87 2.202,87
REALIZADO EN SUS INSTALACIONES EN

EL MES DE LA FECHA ..ot cnssns s sssasssssnsesses 2.019,00 €

- SERVICIO CUBOS DE BASURA

(DE DOMINGO A VIERNES, EXCEPTO 24 Y 31 DE DICIEMBRE) ... 127,87 €

- INTERVENCION ELECTRICISTA w.ovovoivrirnenirrensinseeesesssneseeessensens 56,00 €
ENCHUFE SIMON BLANCO ... 16,00 €
MANO DE OBRA .....cccocviviins 40,00 €

INETO 2.202,87

BASE IVA

2.202,87 21,00 462,60

ITOTAL IVA 462,60

OBSERVACIONES: TOTAL: ~2.665,47

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

De acuerdo con lo establecido en el Reglamenlo General de Proteccion de Datos de Caracler Personal, le recordamos que los dalos incorporados en esle documento forman parle de los tratamientos
automalizados cuyas finalidades son: la gestion contable y fiscal, la facturacién de servicios, la geslién comercial y de clientes por parte de LIMPIEZAS LOMA, S A, la cual es responsable del
tratamiento de los dalos. Se informa que dicha informacién puede ser cedida a encargados de tratamiento. Si desean ejercer el dereccho de acceso, rectificacién, supresion y oposicion, limilacion

del tratamiento, portabilidad de dalos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrilo a la direccién arriba indicada

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccién 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 12 C.I.F. A 28739415.



ud *Antenas Parabélicas * Videoporteros

R C * Antenas TV * Porteros Automiticos
A

INSTAL STONES * Instalaciones Eléctricas

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo Iglesias, 80 - 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) DNIi: 50957026C
Teléfonos: 657.493.450 - 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rcp@gmail com

CLIENTE ’ FACTURA N2 7/20

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B r FECHA: 28-01-2020

28042 MADRID

CIF: A-28739415

o ) REFERENCIA INSTALACION:
ELECTRICIDAD

DIRECCION INSTALACION: FRANCISCO SILVELA C/ CHIQUINQUIRA

DESCRIPCION CANT. PRECIO IMPORTE

INTERVENCION: C/FRANCISCO SILVELA122 -
ENCHUFE SIMON 31 BLANCO ({oé MW De ot 1 14,00 /(3%) 14,00

INTERVENCION: C/ CHIQUINQUIRA26-28-30

RELOJ ESCALERA ORBIS T20 1 55,00 55,00
MANO DE BRA . 1.50 40,00 60,00
IMPORTE 129,00
IVA 21% 27,09
TOTAL FACTURA 156,09

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA

TITULAR: RICARDO CANO PERERA

N2 CUENTA: ES91 - 2100 - 6129 - 6502 - 0004 - 2125

460
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1 el registro Mercantil de Madrid, Tomo 625_0..:.Gerie.r_aI:jS;'?'Bﬁ.,Eéiaéclﬁn&f_}f’ﬁél-Libro de Socigd_é'des 30 hoja 52323, Inscripcion 1* G.1.F. A28739415
El'papel ulilizado en este escritoles papel ecologico, El medjoamblente es cosa de todos.
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Elena Rodriguez

De: Info [info@limpiezasloma.es]

Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 10:51
Para: elena@limpiezasioma.es

Asunto: RV: ENVIO FACTURAS

De: Luis Garcia Renta [mailto:luis.garcia@aresi.es]
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2019 9:33
Para: info@limpiezasloma.es

Asunto: ENVIO FACTURAS

Buenos dias,
Le adjunto nuevo protocolo para el envio de facturas solicitado por mi empresa.

Como proveedores de servicios en las comunidades que gestionamos en esta Administracién, aprovecho la ocasién
para informarle que a partir de ahora TODAS las facturas de las comunidades que lleva con nuestra administracion
tienen que enviarlas en formato PDF al email: facturas@aresi.es

Las facturas deberan llegar como fecha méaxima el 15 del mes siguiente a la fecha de su emisién, en caso contrario
podran no ser atendidas en el pago.

Muchas gracias y un saludo

Luis Garcia Renta

Luis.garcia@aresi.es
Tel: +34 910059663

C/ Virgen de Nuria, 17 28027
Madrid - Espaia - aresi.es

VAV ARESI

GESTION DE FINCAS

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos

Este mensaje y los posibles anexos tienen caracter confidencial e intransferible, especialmente con relacidn a los datos personales que se incluyen. Esta
terminantemente prohibida cualquier revelacién, uso, reenvio o copia no autorizados, totales o parciales . En caso de error o de no ser usted el verdadero
destinatario, le rogamos que nos lo comunique por esta misma via y proceda a su destruccién, absteniéndose de efectuar cualquier uso, alteracién,
reproduccidn, archivo o comunicacidn a terceros, bajo pena de incurrir en responsabilidades legales.



