DOCUMENTO £ tura

1 180354
FECHA 23/02/2018

Limpiezas Loma, S.A

LIMPIEZAS LOMA, S.A. 333
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B C. DE P. NUESTRA SENORA DE ARACELI 10
28042 MADRID CILF.  H80259476
MADRID C/. NUESTRA SENORA DE ARACELI, 10
A28739415 28042 MADRID
913294020 o
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 1 156,60 156,60

REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES
EN EL MES DE LA FECHA

LIMPIEZA DE COMUNIDAD ................. 146,60 €
SUSTITUCION MANGUERA GRIFO ....... 10,00 €

BASE IVA IV.A. CUOTA NETO 156,60
[ 156,60 I 21,00 ‘ 32,89 |

TOTAL IVA 32,89
OBSERVACIONES: TOTAL: 189,49

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,Tomo 6.250,General 5.280,Seccién 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcidn 12 C.I.F. A 28739415.

Los datos de este documento, forman parte de un fichero con Datos Personales.Ud podré ejercitar en todo momento los derechos de acceso,rectificacién,cancelacién y, en su caso,el de oposicién.



Info

De: Andres Faus [admonfaus@gmail.com]
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2018 16:37
Para: Limpiezas Loma

Asunto: Re: NUESTRA SENORA DE ARACEL! 10

Buenas tardes,
Perfecto,

Muchas gracias, un saludo.
Juan Martos.

El 20 de febrero de 2018, 12:54, Info <info@limpiezasloma.es> escribio:

Buenos dias:

Hemos procedido al cambio de la manguera del grifo. Adjuntamos foto. En la factura de este mes, aparecera dicho
concepto por 10,00 €, mas IVA.

Saludos,

Gema.

De: Andres Faus [mailto:admonfaus@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2018 19:30
Para: Limpiezas Loma

Asunto: Re: NUESTRA SENORA DE ARACELI 10

Buenas tardes,

Que se proceda a la sustitucion.

Un saludo.

Juan Martos.



El 31 de enero de 2018, 12:11, Info <info@limpiezasloma.es> escribio:

Buenos dias:

Os comunicamos que en la Comunidad de Propietarios C/. Nuestra Sefiora de Araceli 10, hay dos bombillas
fundidas y la goma del grifo est4 rota. Si quieren que procedamos al cambio nos lo indican 6 por €l
contrario si 0s ocupdis vosotros.

Gracias y saludos,

Gema.

info@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos
que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un fichero responsabilidad de
Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos. Estos Datos Personales solamente seran utilizados
para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacion Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacién y, en su caso, el de oposicion, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A., a ia direccién: CL CANAL DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso:Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacion,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

i % Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

Administraciéon de Fincas

Andrés Faus Fontecha
Colegiado n° 4.458






