Savior Garc (o Gue CobnramMes (Clow)

De: Javier Garcla [jgarcia@limpiezasloma.es] 4
Enviado el: miércoles, 25 de febrero de 2015 11:50 éﬂ’?e D f\“ Q 0 6

Para: 'mg.administracion@terra.com'
CcC: 'info@limpiezasloma.es'
Asunto: RV: ACTUALIZACION PRECIOS 2015

Buenos dias Gerardo.

Te va a llegar la factura del cambio del temporizador de avenida Logrofio 335, como veras el precio es el de 2012,
para posteriores hemos actualizado algo los precios, unos cinco euros en componentes, pues la mano de obra la
mantengo igual.

MANO DE OBRA:

Hora de trabajo ..........cvessssasisisasiaismii T m— 50€
DeSPlazamiento.......cocurerrrmrermiesescisnsessisessserseesssssrsmsesenssseense s 20 €

MATERIALES COMUNES:

Pulsadores normales .........evoviicnenne R CR ST 20€
Pulsadores estancos ( garajes y exterior) ..., 25 €
Relojes temporizados.......vvevvnimnsnreesesessieeseisassan s AR ¢ e e 70 €

Pantallas estancas electrénicas 36/18 W ( garajes )......cccurverururerens 70 €

EMdkUeCepon - e o - 6 €.
ARCOND ORMAN bULIX (Lswpone tep) . - - 1LOe

Javier Garcia Hernandez
Encargado General
jgarcia@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www. limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, le informamos
que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facllitados en su momento, forman parte de un fichero responsabilidad de
Limpiezas Loma S.A,, y que se encuentra registrado en la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Estos Datos Personales solamente seran utilizados
para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacion Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo momenta los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion y, en su caso, el de oposicion, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A,, ala direccion: CL CANAL DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso.Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje par error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi comao a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su leclura, copia, distribucion y utilizacion,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas:



Lo QNE Ves CB™NOP  (u))

Javier Garcia

De: RCP Telecomunicaciones [telecomunicaciones.rcp@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 25 de febrero de 2015 11:32

Para: Javier Garcia

Asunto: ACTUALIZACION PRECIOS 2015 é ﬂo C B“O“ 0 J (
Buenos dias Javier:

He rectificado la tarifa que te dio Ricardo en el afio 2012.

La mano de obra no la he rectificado, solo he incrementado el precio del material al ser la nueva tarifa del
2015.

Mira a ver si te parece bien o consideras que tengo algo que modificar y asf de esta manera ya nos cefiimos
a estos precios para el futuro

Si me das el OK, yo te hago una factura de abono por la diferencia de precio

Un saludo

MANO DE OBRA:

Hora de trabajo .eeeecnreciinniesiressse s 40 €
DESPlazZaAMIBNTO......c i ierciis st bbb s 15 €
MATERIALES COMUNES:

Pulsadores NOMAIES ...cieeesisesssissiossisissssisissssmssissanasesssassansssnasasassonss 15¢
Pulsadores estancos ( garajes y exterior).. ... i 20€
Relojes temMPOrizados. ... i esssissiisse st ssaes 55 €
Fluorescentes 36/ 18 W ( + cebador ).......ccvmieciiennemansiensssnnesinns 12€
Pantallas estancas electrénicas 36/18 W ( 8arajes )......ccwmeeriiuees 55 €



