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Limpiezas Loma, 5.A, e f ey |
LIMPIEZAS LOMA, S.A. 327
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B C. DE P. AVDA. LOGRONO 335
28042 MADRID C.I.F. H84458017
MADRID AVDA. DE LOGRONO, 335
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
SUSTITUCION DE MINUTERO DE ESCALERA EN ZONA QUE DA 1 120,00 120,00
LUZ AL PORTAL
BASE IVA NETO 120,00
120,00 21,00 25,20
TOTAL IVA 25,20
OBSERVACIONES: B TOTAL: 145’20

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,Tomo 6,250,General 5.280,Seccion 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 12 C.1LF. A 28739415,

Los datos de este documento, forman parte de un fichero con Datos Personales,Ud podré ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificacion,cancelacion y, en su caso,el de oposicion
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RICARDO CANO PERERA - Awvd. Pablo Iglesias, 80 - 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) DNI: 50957026C
Taléfonos: 657.493.450~ 629.930.318 ~ Email: telecomunicaciones.rep@gmail.com

CLIENTE

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B
28042 MADRID

CIF: A-28739415

FACTURA N° 72/16

FECHA: 06-10-16 —|

REFERENCIA INSTALACION:

REPARACION AVERIA
. ] OB A S AL ELECTRICA

DIRECCION INSTALACION: AVD. LOGRONO, 335 (MADRID)

DESCRIPCION CANT. PRECIO IMPORTE

INTERVENCION: 06-10-16
MINUTERO ESCALERA T-20 1 55,00 55,00
MANO DE OBRA 1 40,00 40,00
SUSTITUCION DE MINUTERO DE ESCALERA EN ZONA QUE DA LUZ AL
|PORTAL '

IMPORTE 95,00
IVA 21% 19,95
TOTAL FACTURA 114,95

. conbiciol

TITULAR: RICARDO CANO PERERA

N° CUENTA: ES91 - 2100 - 6129 - 6502 - 0004 - 2125
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Javier Garcia

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasloma.es] _—
Enviado el: miércoles, 25 de febrero de 20151150 [V ) 0N L ol rur0 D

Para: 'mg.administracion@terra.com'
CC: ‘info@limpiezasloma.es'
Asunto: RV: ACTUALIZACION PRECIOS 2015

Buenos dias Gerardo.

Te va a llegar la factura del cambio del temporizador de avenida Logrofio 335, como veras el precio es el de 2012,
para posteriores hemos actualizado algo los precios, unos cinco euros en componentes, pues la mano de obra la
mantengo igual.

MANO DE OBRA:

HOra de trabajo ...ccveeersreresmsessusinsescnssonssssnsssmnsssssssssusssvessasnss T — 50€
Desplazamlentozo €
MATERIALES COMUNES:

Pulsadores normales ................ e oSN s e EERNSRAR R SRS .20 €
Pulsadores estancos { garajes y exterior)......... SR SR e 25 €
Relojes temporizados.......cceeeerenene v resessns sppaeparpra RO o 70 €
Pantgllas estancas electrénicas 36/18 W ( arajes ).....vereineserene 70 €
Gracias.

Javier Garcia Hernandez
Encargado General
jgarcia@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

Tif. 913 294 020

Fax 913 294 130

E

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de |a Ley Orgénica 15/1998, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos
que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un fichero responsabilidad de
Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en la Agencia Espanola de Proteccion de Datos. Estos Datos Personales solamente seran utilizados
para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacién Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en tode momento los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion y, en su caso, el de oposicion, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A,, a la direccion: CL CANAL DE SUEZ,1 MADRID.

Aviso:Esle mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
S| ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunigue de forma Inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualquler documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacion,
asi como la de cualguier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.
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Javier Garcia

De: RCP Telecomunicaciones [telecomunicaciones.rcp@gmail.com]

Enviado el: miércoles, 25 de febrero de 2015 11:32 Q (\ - D
Para: Javier Garcia '\ ( O C, ,

Asunto: ACTUALIZACION PRECIOS 2015 \)“ * hr

30

Buenos dias Javier:
He rectificado la tarifa que te dio Ricardo en el afio 2012.

La mano de obra no la he rectificado, solo he incrementado el precio del material al ser la nueva tarifa del
2015.

Mira a ver si te parece bien o consideras que tengo algo que modificar y asi de esta manera ya nos cefiimos
a estos precios para el futuro

Si me das el OK, yo te hago una factura de abono por la diferencia de precio

Un saludo

MANO DE OBRA:

Hora de trabajo covveereereereeeeserssre s snssssesessenensonsssmnmssssssssssevansesnnnen 40 €
Desplazami@nto.........ciuiisiiisiiisasssisiisssssiniiisiossivssie iaasios 15 €
MATERIALES COMUNES:

PulSadores NOIMAIES ..........uasssisminsissimsssi e oo asomss s 15 €
Pulsadores estancos ( garajes y exterior).......... i 20€
Relojes teMPONiZAUOS. ......oviviiieireiiess s b s e e 55 €
Fluorescentes 36/ 18 W ( + cebador J....cueevemiinsiiciniisnisicisisiininnes 12€
Pantallas estancas electrénicas 36/18 W ( garajes )......cevuccrrveivanens 35 €



