FACTURA
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FECHA 30-06-12

Limpiezas Loma, S.A.
B 167 |’JJrI.l [ TR T E

LIMPIEZAS LOMA 000327 C. DE P. AVDA. LOGRONO 335

CIF/NIF A28739415 CIF/NIF H84458017

C/. CANAL DE SUEZ, 1-1°B AVDA. DE LOGRONO, 335
MADRID Madrid

28042  MADRID 28042 MADRID

Tel. 913294020 Fax 913294130 info@limpiezasloma.es

CONCEPTOS Cantidad Precio Total
IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 1 377,01 377,01
REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES
EN EL MES DE LA FECHA
LIMPIEZA DE COMUNIDAD........ccovrireviniriserinne 28443 €
LIMPIEZA DE GARAUJE .......ccccconvivrunmiriinscciniens. 62,58 €
REPOSICION BOMBILLAS PRIMER SEM./12..... 30,00 €
- 2 BOMBILLAS BAJO CONSUMO A 11.00 €= 22,00 €
- 4 BOMBILLAS NORMALES A 2,00 €= 8,00 €

IMPUESTOS TOTALES
Base de IVA % IVA Cuota | | Neto 377,01
377,01 18,0 67,86
Total IVA 67,86
TOTAL 444 .87

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280.Seccion3®,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 14 C.I.F. A28739415
Los datos de este documento.forman parte de un fichero con Datos PersonalesUd. podra ejercitar en tado momento los derechos de acceso rectificacion,

cancelacion y ,en su caso,el de oposicién.
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FACTURA

AKNOR
A 120510 E? GD
L FECHA 15-03-12 | = I Net &
Li mpiézas Loma' S.A, R TRIEaN 'rﬁ;.'v.-iiu}'r.iai'i.\'su
LIMPIEZAS LOMA 000327 C. DE P. AVDA. LOGRONO 335
CIFINIF A28739415 CIFINIF H84458017
C/. CANAL DE SUEZ, 1-1°B AVDA. DE LOGRONO, 335
MADRID Madrid
28042 MADRID 28042 MADRID
Tel. 913294020 Fax 913294130 info@limpiezasloma.es
CONCEPTOS Cantidad Precio Total |
REVISION Y COMPROBACION DE TODOS LOS 1 227,70 227,70
PUNTOS DE LUZ DE ESCALERA PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO.
COLOCACION DE ALFOMBRA:
- DESPLAZAMIENTO ....covcrriemnricranmeinresssessessssassasnenes 20,00 €
- MANO DE OBRA REPARACION AVERIA (1,50 H) ... 75,00 €
= AUTOMATICO T-20 .ovvviiirincivimiiniiinaiasinnissiessssineins 65,00 €
~ALFOMBRA ......ccoveererrcrireire e esesesnenisecsesesrasesenses 67,70 €
IMPUESTOS TOTALES
Base de IVA % IVA Cuota | [ Neto 227,70
227,70 18,0 40,99
Total IVA 40,99
TOTAL 268,69

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccidon3 del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 14 C.1.F. A28739415
Los datos de este documento,forman parte de un fi chero con Datos PersonalesUd. podra ejercitar en todo momento los derechos de acceso rectificacion,

cancelacién y ,en su caso,el de oposicion.




DIRECCION OBRA |
fav/ de logrofio 335

Por los servicios realizados.

| DESCRIPCION | UDS | PRECIO [IMPORTE]
Uds. Mano de obra reparacion averia 1,50 50,00 75,00
Revision y comprobacion de todos los puntos de luz de escalera para su buen
funcionamiento y puesta a punto.
Desplazamiento 1,00 20,00 20,00
automatico T-20 1,00 65,00 65,00
0,00
0,00
S A\ > =
S @R @S
[B. IMPONIBLE FACTURA N [ 160,00]




Limpiezas Loma

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: lunes, 12 de marzo de 2012 9:08

Para: gema@limpiezasloma.es

Asunto: RV: Alfombra Avda. Logrofio 335

De: GERARDOSA@terra.es [mailto:GERARDOSA@terra.es]
Enviado el: jueves, 01 de marzo de 2012 19:35

Para: jgarcia@limpiezasloma.es

Asunto: Re: Alfombra Avda. Logroiio 335

Hola Javier: Aprobado, por favor colocar la alfombra. gracias. Saludos Gerardo
----Mensaje original----

De: jgarcia@limpiezasloma.es

Fecha: 01/03/2012 16:44

Para: "GERARDOSA@terra.es"<GERARDOSA@terra.es>

Asunto: Alfombra Avda. Logrofio 335

Estimado Gerardo.

El precio de la alfombrasseria de 67,70€ ++ IV A, y estaria puesta de inmediato.

Espero tu contestacion, saludos

Javier Garcia Hernandez

Informacién de ESET NOD32 Antivirus, version de la base de firmas de virus 6958
(20120311)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.esel.com

Informacilfin de ESET NOD32 Antivirus, versi(n de la base de firmas de virus
6958 (20120311)

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

12/03/2012



