DOCUMENTO  [ictura pyer— AEE{E

1 192310
FECHA 31/07/2019 N -
w

LIMPIEZAS LOMA, S.A. 368
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12B C. DE P. AUTOGIRO 3

28042 MADRID C.ILF. H80753148
MADRID C/. AUTOGIRO, 3
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID

913294130

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 1 278,51 278,51
REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES
EN EL MES DE LA FECHA

- LIMPIEZA DE COMUNIDAD ....cccoiriiviiisinirminiisionninnennns 265,00 €
- LIMPIEZA DE GARAJE .. . 66,51€
- DESCUENTO 1 SEMANA NO LIMPIEZA MES JULIO/19 .-53,00 €

BASE IVA VA NETO 278,51

278,51 21,00 58,49

TOTAL IVA 58,49

OBSERVACIONES: TOTAL: . B 337,00|

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINIGN A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW,.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

De acuerdo con lo eslablecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le recordamos que los dalos incorporados en este documento forman parle de los tratamienlos
automatizados cuyas finalidades son: la gestién contable y fiscal, la facturacion de servicios, la gestion comercial y de clientes por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A, la cual es responsable del
lratamiento de los datos. Se informa que dicha informacion puede ser cedida a encargados de tratamiento. Si desean ejercer el dereccho de acceso, rectificacidn, supresién y oposicién, limitacion

del tralamiento, portabilidad de datos y a no ser objelo de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a la direccion arriba indicada

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccion 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 12 C.I.F. A 28739415,



Info

De: Info [info@limpiezasloma.es]

Enviado el: miércoles, 31 de julio de 2019 9:31

Para: 'sabas@adinsa.com'; 'mayka@adinsa.com'

CcC: ‘Javier Garcia'

Asunto: Abono Autogiro 3

Datos adjuntos: Factura 1-192310.pdf

Importancia: Alta

Seguimiento: Destinatario Lectura
'sabas@adinsa.com' Leido: 31/07/2019 14:06
'mayka@adinsa.com’ Leido: 05/08/2019 9:47
'Javier Garcia' Leido: 02/08/2019 10:27

Buenos dias:

Adjunto la factura correspondiente al mes de julio, con el descuento de una semana. Al banco se le pasard esta
factura y la devolucién del mes de junio con los 3 euros por los gastos de la devolucion. Entendemos que con esta
gestion queda resarcido.

Saludos,

Dpto. Administracion
info@limpiezasloma.es
Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

(&

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccién de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros medios,
forman parte un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos proporcionados
se conservaran mientras se mantenga la relacién comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificacion, supresién y oposicion,
limitacién del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA,
S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacion confidencial cuya divulgacion esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por errar, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucidén y utilizacion,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

b=

De: Javier Garcia [mailto:jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2019 15:07
Para: sabas@adinsa.com

CC: 'Info'

Asunto: RE: Abono Autogiro 3



Buenos dias.

Nos ha llegado devuelto el recibo de Autogiro 3 del mes de julio, les ruego que me den respuesta al correo que les
envié.

lgualmente diganme cuando podemos girar nuevamente el cargo del mes de julio junto con los intereses generados
de 3,00€ por la devolucién(adjunto recibo).

Atentamente.

Javier Garcia Hernandez
650378846

Encargado General
jgarcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www._limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros
medios, forman parte de un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los
datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacion comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacién legal. Si desean ejercer el derecho de
acceso, rectificacién, supresion y oposicién, limitacion del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA, S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacién esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacién,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucién y utilizacion, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

_% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

L

De: Javier Garcia [mailto:jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 11:42
Para: 'sabas@adinsa.com'

CC: 'Info'

Asunto: Abono Autogiro 3

Buenos dias.
Indicarles que no estamos de acuerdo con la solicitud de abono de 1 semana en el mes de julio por no haber
prestado el servicio, pues si se prestd, y ademds la sefiora presidenta hablé con la limpiadora y nuestros encargados

estuvieron por tres veces en la comunidad esa semana,

Podemos entender que la suplente no haya realizado el servicio igual a la titular, pero de eso a no prestar el servicio
hay una distancia.



Si no hay més remedio que abonar esa semana, pues “el cliente siempre tiene la razén”, se abonard, pero les ruego
que valoren la situacién antes.

Sin mas quedamos a la espera.
Nota:

En el mes de junio la titular no estaba de vacaciones, por lo que no veo justo que se devuelva ese recibo, tampoco
podemos modificar esa factura porque ya hemos cerrado el trimestre.

Gracias.

Javier Garcia Hernandez
650378846

Encargado General
jqarcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccién de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros
medios, forman parte de un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los
datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacion comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederén a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Si desean ejercer el derecho de
acceso, rectificacion, supresion y oposicién, limitacién del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA, S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacion esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacidn,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucién y utilizacion, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

b=



Sociedades, Insc. 1.2, C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

Banco Santander, $.A, Domicilio social: Pasea de Pereda, 9-12, 39004
Santander — R.M. de Cantabria, Hoja 284, Folio 64, Libro 5.° de

PLO0O18

«&» Santander

DOMICILIACIONES: RECIBOS DEVUELTOS

EMISOR
LIMPIEZAS LOMA SA

iD Emisor: ES32000A28739415

IBAN: ES12 0075 0279 2406 0046 7259
REFERENCIA TITULAR DOMICILIACION

00060000000000000000000000600 C. DE P. AUTOGIRO 3
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IMPORTE
S>> 401,13

Moneda: EUR

IBAN
ES33 0081 0269 7900 0114 3218

TOTAL POR DEVOLUCIONES :

Oficina:

2125 - MADRID, AV. GENERAL 20

Fecha de envio: 11-07-2019

IMPORTE MOTIVO
40113

7/ 401,13

Fecha adeudo: 10-07-2019
Paginaldel



Banco Santander, S.A. Domicilio social: Pasea de Pereda, 9-12, 39004

PLOO11

Saciedades, Insc. 1.3, C.LF, A-39000013 BIC: BSCHESMM

Santander — R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.° de

’? MDDHD_’_QQ_. 2125 - MADRID, AV. mmzmﬂwyomsmw

Fecha de envio: 11-07-2019
DOMICILIACIONES: DEVOLUCION DE RECIBOS Y LIQUIDACION DE GASTOS

EMISOR . . IMPORTE = ™
LIMPIEZAS LOMA ' SA > -404,76
ID Emisor: ES32000A28739415 Moneda: EUR
IBAN: ES12 0075 0279 2406 0046 7259 _Eucnm devolucién: hou. Hw
Titular: LIMPIEZAS LOMA SA N° Recibos: 1
Doc.; A28739415 Comisiones: 3,00 :
Impuestos (21,00% mca_‘m 3,00): 0,63
Correo: 0,00 I

N° Factura: F2019191J8BBBCG Fecha operacion: 10-07-2019 / Fecha valor; 04-07-2019



