DOCUMENTO  Factura

180629
= 28/02/2018
Limpiezas Loma, $.A
LIMPIEZAS LOMA, S.A. 327
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B C. DE P. AVDA. LOGRONO 335
28042 MADRID C.L.F. H84458017
MADRID AVDA. DE LOGRORO, 335
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
POR LAS LIMPIEZAS EXTRAS REALIZADAS, POR EL VACIADO DE EXTINTORES: 1 390,00
- DIA 14/02/18 LIMPIEZA EN ACCESO A GARAJE ZONA
POSTERIOR DE LA FINCA v.ecoveeeeeerisrieeessermesesesemenssessninnanensesss 70,00 €
- DIA 21/02/18 LIMPIEZA DE TODO EL GARAJE .....ovveuvvevevees 320,00 €
BASE IVA LV.A. CUOTA NETO 390,00
\ 390,00 I 21,00 \ 81,90 \
ITOTAL IVA 81,90
OBSERVACIONES: LTOTAL: 471,90

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Secci6n 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323,Inscripcidn 12 C.LF. A 28739415,

Los datos de este documento, forman parte de un fichero con Datos Personales.Ud podra ejercitar en todo momento los derechos de acceso,rectificacion,cancelacién y, en su caso,el de oposicion,



Info

De: Javier Garcla [jgarcia@limpiezasloma.es]

Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2018 7:33

Para: gema@limpiezasloma.es

Asunto: Avda. Logrofio 335 limpieza de vaciado de extintor, fotos del antes y el despues
Datos adjuntos: 2018-02-14-PHOTO-00000295.jpg; 2018-02-14-PHOTO-00000296.jpg; 2018-02-14-

PHOTO-00000297 jpg; 2018-02-14-PHOTO-00000298.jpg; 2018-02-14-
PHOTO-00000299.jpg: 2018-02-15-PHOTO-00000341.jpg; 2018-02-15-
PHOTO-00000342.jpg: 2018-02-15-PHOTO-00000343.jpg; 2018-02-15-
PHOTO-00000344.jpg: 2018-02-15-PHOTO-00000345.jpg; 2018-02-15-
PHOTO-00000346.jpg

Hola Gema.

Tenemos que reenviar estas fotos a Gerardo y cobrarles 70€ por la limpieza realizada el 14 de febrero por el vaciado
de un extintor en el acceso a garajes en la zona posterior de la finca.

Gracias.

Javier Garcia Hernandez
Encargado General
jgarcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Carécter Personal, le
informamos que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un
fichero responsabilidad de Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Estos Datos
Personales solamente serén utilizados para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacién Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo
momento los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y, en su caso, el de oposicién, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A,, a la
direccion: CL CANAL DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso:Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacion esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucion y utilizacién, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

i—% Antes de imprimir este correo electronico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.



Info

De: Info [info@limpiezasloma.es]

Enviado el: miércoles, 21 de febrero de 2018 13:35

Para: 'mg.administracion@gmx.es' ;

Asunto: RE: LIMPIEZA GARAJE AVDA. LOGRONO 335

Datos adjuntos: WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.26.47(2).jpeg; WhatsApp Image 2018-02-21 at

13.26.48.jpeg; WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.26.48(1).jpeg, WhatsApp Image
2018-02-21 at 13.26.48(2).jpeg; WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.26.45.jpeg;
WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.26.46.jpeg; WhatsApp Image 2018-02-21 at
13.26.47.jpeg; WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.26.47(1).jpeg; WhatsApp Image
2018-02-21 at 13.27.09(1).jpeg; WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.27.08.jpeg;
WhatsApp Image 2018-02-21 at 13.27.09.jpeg

Importancia: Alta

Buenas tardes:

Adjuntamos fotos de cémo estaba el garaje por el polvo de los extintores y de cémo se ha quedado después de
limpiarlo esta misma mafiana.

Saludos,

Gema.

De: mg.administracion@gmx.es [mailto:mg.administracion@gmx.es]
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2018 18:39

Para: info@limpiezasloma.es

Asunto: Re: LIMPIEZA GARAJE AVDA. LOGRONO 335

Gracias

Enviar: martes 20 de febrero de 2018 a las 12:21
De: Info <info@limpiezasloma.es>
Para: mg.administracion@gmx.es
Asunto: LIMPIEZA GARAJE AVDA. LOGRONO 335

Buenos dias:

Mafiana miércoles vamos a proceder a la limpieza del garaje de Avda. Logrofio 335. Necesitamos que nos
desconecten la alarma de 8 a 15 horas, para proceder a dicha limpieza.

Saludos,

Gema.

De: mg.administracion@gmx.es [mailto:mg.administracion@gmx.es]
Enviado el: martes, 20 de febrero de 2018 9:01




Para: gema@limpiezasloma.es
Asunto: Re: Leido: NUEVA INCIDENCIA Avda. Logrofio 335 limpieza de vaciado de extintor

BUenos dias:

En relacion a Av Logrofio 335, también limpieza en s6tano 2° y escaleras puerta trasera. A la mayor brevedad.
Es polvo extintor y en escaleras botellas y desperdicios.

Gracias

tel 657 32 60 15

Mg Administracién de Fincas

Enviar: martes 20 de febrero de 2018 a las 8:47

De: Gema <gema@limpiezasloma.es>

Para: mg.administracion@gmx.es

Asunto: Leido: NUEVA INCIDENCIA Avda. Logrofio 335 limpieza de vaciado de extintor

Su mensaje

Para: gema@limpiezasloma.es
Asunto: NUEVA INCIDENCIA Avda. Logrofio 335 limpieza de vaciado de extintor

Enviado: 19/02/2018 20:36

fue leido el 20/02/2018 8:46.



