FACTURA

| I A 133155
= FECHA 31-12-13
Limpiezas Lome, S.A S [ CECEYG
ERS36060 (A0S
LIMPIEZAS LOMA, S.A. 2013 000326 C. DE P. EMPEDRADA 16
CIF/NIF A28739415 CIF/NIF  H84574490
C/. CANAL DE SUEZ, 1-1°B C/. EMPEDRADA, 16
MADRID Madrid
28042 MADRID 28042 MADRID
Tel. 913294020ax913294130info@limpiezasloma.es
CONCEPTOS Cantidad Precio Total
RELOJ DE ESCALERA T10 1 150,00 150,00
IMPUESTOS TOTALES
Base de IVA % VA Cuota | | Neto 150,00
150,00 21,0 31,50
Total IVA 31,50
TOTAL 181,50

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccion3? del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcién 12 C.I.LF. A28739415
Los datos de este documento,forman parte de un fichero con Datos Personales.Ud. podra ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificacion,

cancelacion y ,en su caso,el de oposicién.




Page 1 of 3

Javier Garcia

De: mg.administracion@terra.com E ‘A?

Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2013 11:13

Para: jgarcia@limpiezasloma.es e 0 “n
Asunto:  Empedrada 16 H Y c\-“ <- 2 @ ‘T “ \ g\ Q

Hola Javier:

Me dicen en Empedrada 16 que tambien hay problema de luces fundidas, que deis un repaso a todas
las luces para ver cual estd fundida y envieis al electricista para lo del interruptor.

En relacién a la comunida Saturno 56 confirmarme los dias de la semana que se hace la limpieza y
el tiempo que se dedica cada dia. Me piden que os solicite reduccién del precio sin alteracion del
servicio. Necesito pronta respuesta.

MUCchas Gracias

{50 +A.

Avlorchas 1@ plote 4 Mo
do Oxo

Gerardo

Me Administracion de Fincas

El Ju 05/12/13 12:18, Jax loma.es escribio:

PCHG,‘I\ CoC E%P\U
Que se pulsa el inte [ (;"f‘tf"{ e JCJ

Lz,

De: mg.administracion@terra.com [mailto:mg.administracion@terra.com]
Enviado el: jueves, 05 de diciembre de 2013 10:30

Para: jgarcia@limpiezasloma.es

Asunto: Re: Empedrada 16

Buenos dias Javier:

Dime cual es el problema para comunicarlo a presidenta.
Muchas Gracias.

Gerardo

Mg Administracion de Fincas

17/12/2013
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RICARDO CANO PERERA Avd Pablo Iglesias. 80, 28522 Rivas Vaciamadrid DNI- 50957026-C TF - 657.493.450

® SONIDO

L

————

por los servicios realizados

LIMPIEZAS LOMA. S.A
C/ Canal de suez n1 piso 1b

cif-A28739415
Barajas

Reloj de escalera T10 1,00 45,00 45,00
Mano de obra oficial de primera 1 55 55
IMPORTE FACTURA 100,00
IVA 21 % 21,00
TOTAL FACTURA 121,00
CONDICIONES PAGO S

Transferencia 30 dias fecha facturacion obra

DATOS BANCARIOS

RICARDO CANO PERERA

N° CUENTA : 2100/ 6129/ 65/ 0200042125




