DOCUMENTO  Factura [ AENOR AFNOR
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Limpiezas Loma, S.A . gt Q._.fiﬂt.y
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AT G

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/. CANAL DE SUEZ, 1-128B

28042 MADRID C.ILF. E78842127
MADRID C/. CHIQUINQUIRA,26-28-30 Y COCUY, 1

A28739415 28033 MADRID

913294020 MADRID
913294130

285
C. DE P. CHIQUINQUIRA 26-28-30 Y COCUY 1

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS EXTRAS: 1 269,55 269,55

- Cambio de muelle ....ccocveviiiiiiiiiniiiiniiesiiininenne. 113,55 €
Cierrapuertas 95,55 €
Mano de obra y transporte 18,00 €

- Cambio de ldmparas en farolas (electricista) ...... 156,00 €
Lamparas Prilux 40000 K, 108,00 €
Mano de obray transporte 48,00 €

BASE IVA NETO 269,55
269,55 21,00 56,61

TOTAL IVA 56,61

OBSERVACIONES: [ TOTAL: 326,16

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA .ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

LIMPIEZAS LOMA, S.A. es el Responsable de! tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos dalos seran tratados de conformidad con lo dispueslo en las normativas vigentes en proleccion
de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de prestacion de servicios profesionales y comunicacién sobre productos y servicios. Los
datos se conservaran mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Asi mismo, se cederan los datos para cumplir con la finalidad del tratamienlo y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de

|a relacion conlractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, portabilidad y supresion de sus datos y a la limilacion u oposicion a su tralamienlo dirigiendo un escrilo a: info@limpiezasloma.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccién 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323,Inscripcién 12 C.I.F. A 28739415.
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7739 CIERRAPUERTAS 33-B-50 PLA BRAZO NOR , 100 128 4500 | | 1000 11581
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i |
| ]
Base Bruta % Dto P.P Base Neta % IVA|Imp. IVA ?% Rec.| Imp. Recargo Total

05 56 9556 2100 2008 115.61 €

Cobrado
Conlado 115.61 € 30/08/21 10:43
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Info

De: info@limpiezasloma.es

Enviado el: martes, 31 de agosto de 2021 9:35

Para: ‘Javier Garcia Hernandez'; 'Administrador Fincas Martos'
CC: ‘Info'

Asunto: RE: Rotura de muelle Chiquinquira cocuy - REPARADO
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2021-08-31 at 09.28.17.jpeg
Importancia: Alta

Buenos dias,

Os informamos de que ya estd reparado el muelle de la Comunidad de Propietarios de
CHIQUINQUIRA. El operario ha tardado en quitarlo y ponerlo 1 hora y 30 minutos.

Adjuntamos foto del mismo.
Un saludo,

Elena Rodriguez

Dpto. Administraciédn

infofdlimpiezasloma.es
Limpiezas Loma, S.A.

Canal de Suez 1, 1¢9B

28042 Madrid

T1f. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su
destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto profesional.
No estd permitida su comunicacién, reproduccién o distribucién sin la autorizacién expresa
de LIMPIEZAS LOMA, S.A. Si usted no es el destinatario final, por favor, eliminelo e
inférmenos por esta via.

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril (GDPR), y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de
que los datos personales y la direccidén de correo electrénico del interesado, se trataran
bajo la responsabilidad de LIMPIEZAS LOMA, S.A. por un interés legitimo y para el envio de
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservaran mientras ninguna de
las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicardn a terceros, salvo obligacién
legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificacién,
portabilidad y supresién de sus datos y los de limitacién y oposicién a su tratamiento
dirigiéndose a CALLE CANAL DE SUEZ, N2 1 - 1°2B - 28042 MADRID (Madrid). E-mail:
info@limpiezasloma.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente, podra presentar una reclamacién ante la autoridad de control en www.aepd.es.

Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario
hacerlo: E1 medioambiente es cosa de todos.

----- Mensaje original-----

De: info@limpiezasloma.es <info@limpiezasloma.es> Enviado el: jueves, 26 de agosto de 2021
11:12

Para: 'Javier Garcia Herndndez' <jgarcia@limpiezasloma.es>; 'Administrador Fincas Martos'’
<fincasmartos@gmail . com>

Asunto: RE: Rotura de muelle Chiquinquira cocuy

Importancia: Alta







Info

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: miércoles, 15 de septiembre de 2021 7:23
Para: gema@limpiezasloma.es

Asunto: RV: fac43-21 del 13-09-2021 (limpiezas loma)
Hola Gema,

Te reenvio la factura de Ricardo por Chiquinquira y te mando nuestro precio que es un 20% mas,
gracias.

LAMPARAS PRILUX 40000K 3] 36,00 | 108,00
MANO DE OBRAY 1| 48,00 | 48,00
TRANSPORTE

Javier Garcia Hernandez
jgarcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A,
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a
secreto profesional. No est4 permitida su comunicacion, reproduccion o distribucion sin la autorizacion expresa de LIMPIEZAS LOMA, S.A. Si usted no es el
destinatario final, por favor, eliminelo e inférmenospor esta via.

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y laLey Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la direccion de correoelectrénico del interesado, se tratardn bajo la responsabilidad de LIMPIEZAS
LOMA, S.A. por un interés legitimo y para el envio de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios, y se conservarén mientras ninguna de las partes se
oponga a ello. Los datos no se comunicaran a terceros, salvo obligacién legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion,
portabilidad y supresién de sus datos y los de limitacién y oposicién a su tratamiento dirigiéndose a CALLE CANAL DE SUEZ, N° 1 - 1°B - 28042 MADRID
(Madrid). E-mail: info@limpiezasloma.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podra presentar una reclamacion ante fa autoridad de
control en www.aepd.es.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos,

=

De: RICARDO CANO [mailto:rcano.instalaciones@gmail.com]
Enviado el: martes, 14 de septiembre de 2021 20:01

Para: Javier Garcia

Asunto: fac43-21 del 13-09-2021 (limpiezas loma)

Buenos dias. les mando la factura de los trabajos realizados en la comunidad chiquinquira 28. un saludo



R CP * Antenas TV
A% Rer 8T *Antenas Parabolicas

* Instalaciones Eléctricas

INSTALACIONES

* Porteros Automiticos
* Videoporteros

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo Iglesias. 80 — 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid} DNI: 50957026C
Teléfonos: 657.493.450- 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rcp@gmail.com

CLIENTE

LIMPIEZAS LOMA, SA
C/ CANAL DE SUEZ 1.1B
28042 MADRID

CIF: A-28739415

DIRECCION INSTALACION: chiquinquira

Y

FAC 43-21

‘ FECHA: 14/09/2021

REFERENCIA INSTALACION:
LIMPIEZAS LOMA

DESCRIPCION CANT. PRECIO IMPORTE

CAMBIO DE LAMPARAS EN FAROLAS )
LAMPARAS PRILUX 40000K 3 30,00 90,00
MANO DE OBRA'Y TRANSPORTE 1 40,00 40,00
IMPORTE B 130,00
IVA 21% 27,30
s 157,30

TOTAL FACTURA

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA

TITULAR: RICARDO CANO PERERA

N° CUENTA: ES91 - 2100 - 6129 - 6502 - 0004 - 2125




