DOCUMENTO  Factura [aenon | [ AEnoR

1 202999 ’ !
FECHA 30/09/2020 E GD

Limpiezas Loma, S.A |’ Gastid

LIMPIEZAS LOMA, S.A. 418
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B C. DE P. BAHIA DE MALAGA 2-4
28042 MADRID C.ILF. H83282640
MADRID C/. BAHIA DE MALAGA, 2-4
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
IMPORTE POR EL SERVICIO DE CONSERJERIA Y 1 2.015,14 2.015,14
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, REALIZADOS EN
SUS INSTALACIONES EN EL MES DE LA FECHA
CUOTA MENSUA] cuvveeeiierie e 2.003,24 €
2 Sedfalizaciones riesgo eléctricoa 3,30 € ........... 6,60 €
1 Sefializacion botiquina 5,30 € .....cccciivvciiciininn. 5,30 €
BASE IVA NETO 2.015,14
LEQE,M!_[ 21,00 423,18

TOTAL IVA 423,18

OBSERVACIONES: TOTAL: 2._4_38_,@

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

De acuerdo con fo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Dalos de Caracter Personal, le recordamos que los datos incorporados en este documentlo forman parte de los tratamientos
automatizados cuyas finalidades son: la gestion conlable y fiscal, la facturacién de servicios, la gestion comercial y de clientes por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A,, la cual es responsable del
tratamiento de los datos. Se informa que dicha informacién puede ser cedida a encargados de tratamiento. Si desean ejercer el dereccho de acceso, rectificacion, supresién y oposicion, limitacién

del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a la direccion arriba indicada

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccidn 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcién 12 C.I.F. A 28739415.



Info

De: Paloma (Admon.Fincas Emilio Collados) [paloma.ecollados@gmail.com]
Enviado el: viernes, 11 de septiembre de 2020 13:26

Para: Info

CC: Javier, Dani Loma .

Asunto: Re: C.P. BAHIA DE MALAGA 2-4

Buenos dias.
Muchas gracias por tan pronta respuesta.

Os confirmo que estamos conformes con los precios indicados y 0s agradeceremos que los
compréis y los instale el conserje lo antes posible.

Muchas gracias.

Un saludo.
iy Paloma Alvaro Bermejo
s - ]
g " -' - AF. EMILIO COLLADOS GONZALEZ, S.L.

¢/ Rumania 12- Local - 28022- Madrid

Tfno. 913134768 Mail: paloma.ecollados@gmail.com

POR FAVOR, SI VA A REENVIAR ESTE CORREO, TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- Borre la direccién del remitente asi como cualquier otra direccion que aparezca en el cuerpo del mensaje.
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la linea de CCO (CON COPIA OCULTA)
Combatir el spam es tarea de todos.

El vie., 11 sept. 2020 a las 13:03, <info@limpiezasloma.es> escribio:

Buenos dias Paloma,

Si, podemos suministrar nosotros los carteles que nos solicitas para colocarlos en la Comunidad de
Propietarios de Bahia de Malaga, 2-4.

o El cartel de riesgo eléctrico sale a 3,30 € cada unidad, con lo que al ser 2 carteles, serian 6,60 € +
IVA. Las dimensiones del cartel son 297 x 210 mm.
o El cartel de botiquin tiene un coste de 5,30 €, por unidad + IVA. Las dimensiones del cartel son 297

x 224 mm.

Cuando nos confirmes si estas de acuerdo, nos ponemos con ellos. Muchas gracias.
il



Un saludo,

Dpto. Administracion
info@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma, S.A.
Canal de Suez 1, 1°B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

L

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de Datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros medios,
forman parte de un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos
proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacién comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederan a terceros, salvo en los casos en que exista una obligacién legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificacion, supresion y
oposicién, limitacién del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a:
LIMPIEZAS LOMA, S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacion confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacién, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacioén,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos,

=

De: Paloma (Admén.Fincas Emilio Collados) <paloma.ecollados@gmail.com>

Enviado el viernes, 11 de septiembre de 2020 9:26

Para: Javier Garcia <jparcia@limpiezasloma.es>; Info <info(@limpiezasloma.es>; Dani Loma
<servicio@limpiezasloma.es>

Asunto: C.P. BAHIA DE MALAGA 2-4

Buenos dias, a todos.

Necesitariamos saber si podriais ocuparos vosotros de suministrar a la Comunidad de
Propietarios c¢/Bahia de Malaga 2-4, unos carteles para su colocacion por parte del conserje.

Los carteles que necesitariamos serian:



2 unidades (para poner uno en el cuadro de luz en garita y otro en el cuadro de puerta de garaje
en garita)

ESGO
_ELECTRICO

1 unidad sefial botiquin blanco sobre fondo verde (para poner junto al botiquin)

N
ar
L

Si podéis, con decirme el coste, me valdria para adjuntarlo a la factura.
Muchas gracias.

Un saludo.

Paloma Alvaro Bermejo

A.F. EMILIO COLLADOS GONZALEZ, S.L.

¢/ Rumania 12- Local - 28022- Madrid

Tfno. 913134768 Mail: paloma.ecollados@gmail.com

POR FAVOR, SI VA A REENVIAR ESTE CORREO, TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES PUNTOS:



