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LIMPIEZAS LOMA, S.A. 490
C/. CANAL DE SUEZ, 1-1¢ B GARAIE C. DE P. BENITEZ 1-3 Y AVDA. GENERAL 29
28042 MADRID CLF.  H78680303
MADRID C/. BENITEZ, 1-3 Y AVDA. GENERAL 29
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 1 115,00 115,00

REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES
EN EL MES DE LA FECHA

Cuota MensUal oo 99,00 €
Desplazamiento para ir a ver estanterias ...... 16,00 €
BASE IVA LV.A. CUOTA NETO 115,00
‘_ 115,00 ‘ 2_1,00 ‘ 24,15 ‘
TOTAL IVA 24,15
OBSERVACIONES: ~ TOTAL: 139,15

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le recordamos que los datos incorporados en este documento forman parle de los lratamientos
automatizados cuyas finalidades son: |a geslion conlable y fiscal, la facturacién de servicios, la gestion comercial y de clientes por parle de LIMPIEZAS LOMA, S A, la cual es responsable del
tratamiento de los datos Se informa que dicha informacién puede ser cedida a encargados de tratamienlo. Si desean sjercer el dereccho de acceso, reclificacién, supresién y oposicién, limitacién

del tratamienlo, porlabilidad de datos y a no ser objelo de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a la direccion arriba indicada

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccion 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcidn 12 C.I.F. A 28739415.



Info RISES

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasioma.es] Q%J\ U\Q\\?‘\Qkhﬂtﬁb
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2019 7:20 A UPN

Para: ‘JUAN MARTOS GARCIA'; 'Info' . 230 )

Asunto: RE: C.P ¢/ Avenida General, 29 (garajg) & /{‘__ 'L\(‘T‘-LLCT_C

Nos ponemos con ello, ya estd mandado, cuando la pongamos pasamos a final de mes el coste de la estanteria y su
montaje

Gracias.

Javier Garcia Hernandez
igarcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A,
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros
medios, forman parte de un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestién profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los
datos proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacién comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Si desean ejercer el derecho de
acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA, S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacion confidencial cuya divulgacion esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucion y utilizacién, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

=

De: JUAN MARTOS GARCIA [mailto:fincasmartos@gmail.com]
Enviado el: jueves, 05 de septiembre de 2019 16:47

Para: Info; Javier Garcia

Asunto: C.P ¢/ Avenida General, 29 (garaje)

Buenas tardes,

queria haceros una pregunta;

uno de los cuartitos que hay en el garaje de la comunidad que arriba os indico esta completamente
desordenado, haria falta una pequefia estanteria, ruego me informéis si podriais vosotros poner alguna que

se adapte a lo que necesita la sefiora que va a limpiar.

Muchas gracias de antemano
un saludo, Dani



