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Gema Fernandez
De: "ASENJO Y ASOCIADOS" <asenjoasociados@gmail.com>
Para: "Limpiezas Loma" <info@limpiezasloma.es>

Enviado: jueves, 08 de octubre de 2009 17:27
Asunto: Re: ADMINISTRADOR
Estimados sefiores:

parece ser que no nos ponemos de acuerdo, 0 No nos queremos enteneder.

E! dia 25 de mayo del pasado afioii se les facilité la direccién donde tenfan que mandar la
correspondencia, es decir, la direccién de la administracion.

Saben, por los afios que llevan trabajando con el Barrio de El Salvador, que la direccion debe ser la del
adminsitrador, aligual que dirigian la factua a la persona que hacia las veces (Telémaco 20), ahora,
desde mayo de 2008, deben remitirla a mi despacho.

Si no les parece bien pueden poner General Aranaz -Telémaco, pero Ojo, sélo a efectos de factura, no
de envio de correspondencia.

Por lo que se refiere a la fecha de las facturas, si efectivamente debemos ver la fecha de la misma, (cosa
que hacemos habitualmente) entonces, no cobran Vds. a mes vencido , sino que la cobran el titimo dia
del mes, y ese fue un tema que estuvimos discutiendo no hace muchos dias, y que entendia habla
guedado zanjado.

No obstante, considero que no es demasiada molestia el poner el concepto exacto en la misma, es decir,
el mes al que la factura corresponde, y no "mes de la fecha"

Les ruego que lo hagan asi a partir de ahora, especifiquen el mes de facturacion.

Saludos

Gustavo Asenjo
Administrador

----- Original Message -----

From: Limpiezas Loma

To: ASENJO Y ASOCIADOS

Sent: Thursday, October 08, 2009 10:31 AM
Subject: Re: ADMINISTRADOR

Buenos dias:

Rogamos nos indiquen la direccion exacta a la que tenemos que facturar ya que nosotros ponemos la

gue nos dieron en su dia.
Con respecto al mes que corresponde cada factura se tienen que fijar en la fecha de la factura, asf la
factura de Septiembre como vera tiene fecha 30 de Septiembre, la de Agosto tiene fecha 31 de Agosto

y asi sucesivamente.

Esperamos nos indique la direccion para poder modificarles asi la factura.
Gracias y un saludo,

----- Original Message ---—

From: ASENJO Y ASOCIADOS

To: LIMPIEZAS LOMA

Sent: Wednesday, October 07, 2009 5:23 PM
Subject: ADMINISTRADOR

Muy Sr.Mios.

Rectifique la ultima factura que nos han enviado N° A 292028.
La direccion del El B de El Salvador no es la que ponen.
Falta especificar a que mes corresponde la factura.

Procedan a emitir una nueva factura con los datos correstos.

09/10/2009



