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Limpiezas Loma, S.A
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LIMPIEZAS LOMA, S.A. 257
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B M. DE P. FUENTE TORREJONA 8
28042 MADRID C.I.F. H79183125
MADRID C/. FUENTE TORREJONA, 8
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
POR LA COMPRA DE UN ARMARIO 1 120,11 120,11
ArmMario v ecviireeescssneenssnnenns 00,11 €

3 horas de mano de obra ..... 54,00 €

BASE IVA V.A. NETO 120,11
120,11 | 21,00 25,22

[TOTAL IVA 25722,

OBSERVACIONES: TOTAL: 145,33;‘

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

De acuerdo con lo establecido en el Reglamenlo General de Proteccién de Datos de Carécler Personal, le recordamos que los datos incorporados en esle documento forman parte de los tratamientos
automatizados cuyas finalidades son: la gestion conlable y fiscal, la facluracion de servicios, la gestién comercial y de clientes por parle de LIMPIEZAS LOMA, S A, la cual es responsable del
tratamienlo de los datos, Se informa que dicha informacién puede ser cedida a encargados de tratamiento. Si desean ejercer el dereccho de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacion

del tratamienlo, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a la direccion arriba indicada

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccién 323,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 12 C.I.F. A 28739415,
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LEROY MERLIN ESPARA S.L.U
B84818442

CENTRO COMERCIAL MADRID BARAJAS
P.\. LAS MERCEDES

CP 28022 MADRID

TLF: 91.490.66.00

Numero NIF A28739415
Numero de cuenta

Telefono 650378846
Fecha de venta 03/08/2020

Condiciones de reglamen.
Condiciones de venta
Ticket de caja

ORIGINAL

Precio al contado sin descuento
Mencionados sobre el documento
050-000800-018-3840-NFS: 037617 03/08/2020 07:59 - Entrega (PEDIDO NO : 050-227672) -

FACTURA 050-0008-383983

Madrid Barajas, a 3 Agosto 2020

LIMPIEZAS LOMA SA
Calle Canal De Suez 1

1B

Javier Garcia Hernandez

28042 Madrid

Observaciones
Pag. 1/1
Tickets Originales 050-099 8906 227672 - 28/07/2020 08:04
N* Designacion y Referencia articulo Cantidad | Unid. Prec Descu. Total 81 | 1382 [ precio Importe
Venta | unid. SI Unid. S (€ur) | VALl unidad | TTI(EUR)
(EUR) (EUR) IGIC/ | 7y (EUR)
1PS|
4 |DESPEN. ALTO BLANCO 180X79X42 2PT 1 UNID. | 66,11 0,00 6641 |21.00| 79,99 79,99
16279795
2 |SERVICIO CLICK AND COLLECT 1 UNID. 0,00 0,00 000 |[21.00 0,00 0,00
49520660
3 |YAPAGADO DEL PEDIDO 050-227672 1 66,11 0,00 6611 |21.00| 79,09 79,99
99599991
Modos de pago Tasa IVA/IGIC/IPSI | Total SI (EUR) Total IVA/IGIC/IPSI | Total Til (EUR)
YAPAGADO  (EUR) 227672 79,99 IVANSIECO Bl 3188 128
ANTICIPO 21.00% 66,11 13,88 -79,99
EUR 0,00 0,00 0,00

Leroy Merlin garantiza sus derechos de acceso, rectificacién y cancelacién,
Esta factura es imprecindible para cualquier posible reclamacién, cambio

Ejemplar cliente

devolucién.

PLAZO MAXIMO 100 DIAS
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De: JUAN MART ~ iail.com]
Enviado el: jueves, 23 d { \L_)Lk

Para: inmarosado! =

CC: Info = o

Asunto: Fwd: Armarij

Datos adjuntos: IMG_3609.j| )

Buenos dias Inmaculada,

te reenvio el correo que nos ha hecho llegar la empresa Loma en cuanto al armario que se les solicito
comprar, como veras, asumen la compra y el tiempo invertido, hecho que es de tener en cuenta

Ruego nos informes de como proceder.

Un saludo, Dani

---------- Forwarded message ---------

De: Javier Garcia <jgarcia@limpiezasloma.es>

Date: jue., 23 jul. 2020 a las 7:26

Subject: Armario Fuente Torrejona 8

To: <fincasmartos(@gmail.com>

Cc: <info@limpiezasloma.es>, <servicio(@limpiezasloma.es>

Buenos dias.

Sentimos decirles que no vamos a poder atenderles con el armario que nos
pidieron comprar y que se lo montaramos, pues es de una pé€sima calidad que
se rompe con solo mirarlo, asumimos el tiempo empleado y el armario
comprado.

Saludos.
Javier Garcia Hernandez

jearcia@limpiezasloma.es
www.limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de datos, se le informa
de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros medios,
forman parte de un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la
gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos
proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacion comercial, o
durante los afios necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederan a terceros salvo en los casos en que exista una
obligacion legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificacidn,

1






'BRICOLAJE + CONSTRUCCION <+ DECORACION < JARDINERIA
FACTURA 007-0007-832574

ORIGINAL
Lo, Sy {’j“_‘_/
S \ v) 3 Alcorcon, a 21 Julio 2020
LEROY"ME ~
Crta. Py Miln «1 fus | fdeaS
B84818442
Cenlro Comerclal Parque Ocste LIMPIEZAS LOMA SA SA
28925 Alcorcon (Madrid) g&ﬁglﬂﬁ\%g%ﬂ’ N1
Teléfono centralita: 81-6.42.92.2 Y
Wi ESPANA
Numero NIF 1 A28739415
Numero de cuenta :
" Telefono : 626687655 ’
Fecha de venta : 21/07/2020
Condiciones de reglamen, : Precio al contado sin descuenlo
Condiciones de venta : Mencionados sobre el documento
Ticket de caja - 007-000219-010-7972-NFS: 049201 21/07/2020 21:05 - Venta -
Observaciones :
Pag. 1/1
N | Dosignaciony Referenciaarticulo: | Total SI Importe
: M I ST S R S VRS ¢ (EUR) Triteun)
1 |ARM RES ESCOB ELEGANCE GRIS 171X65X38 1 UNID. 41,31 0,00 41,31 21.00 49,09 49,99
i 19489715
Modos de pago “Yaea IVA/IGIC/IPSI | Total'SI (EUR) Total IVAIGIC/IPSI | Total TIl (EUR) =
EUR 41,31 06,68 49,99
p N 0 (—Q'“\

Para rosiow naipocicoussinpresciodillacershiituizradpar sonsaudorizaday
ditarlo con DNl"ﬁﬁgi‘%"fé‘{’&e"i‘“ttﬂ‘ﬁimﬂ&’,@’,ﬂ,}"ﬂﬂ%\,m&ﬁéuﬁﬁﬁgﬁ‘ﬁ 5 VYot dtdhia del DNI del titular.

semlachimidta el estado de tu Pedido.en v aroun erinasmiBsaifie, o oo

A aquel]ah
de aplicacidn el Raglimen ‘enpecial de comerciante minorista.
Consulta condiciones del pedido al dorso.

LEROY MERLIN ESPANA, SLU. INSCriTa en el KeZISLIO IMIETCdI ILILUE IMI@UI U S1HESU LU 40100, Ut U, 1Uus v, svssie | s s




Info

De: JUAN MARTOS GARCIA [fincasmartos@gmail.com]
Enviado el: martes, 30 de junio de 2020 9:28

Para: Info

Asunto: Re: C.P c/ Fuente Torrejona, 8

Buenos dias,

——

la verdad es que me pillais...no se si @eroy Merlin?Bauhaus.
Le pregunto a Inmaculada y os digo algo.
Un saludo, Dani

El mar., 30 jun. 2020 a las 7:04, Info (<info@limpiezasloma.es>) escribio:

Buenos dias.

Sin problema, cobramos una hora por el servicio, entiendo que es Leroy Merlin, verdzd?

Dpto. Administracion

info@limpiezasloma.es
Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

L

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccidn de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros medios,
forman parte un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos
proporcionados se conservaran mientras se mantenga la relacion comercial, o durante los ailos necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacién legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificacion, supresion y
oposicion, limitacién del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a:
LIMPIEZAS LOMA, S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacién, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacién,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

I % Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo; El medioambiente es cosa de todos.



De: JUAN MARTOS GARCIA [mailto:fincasmartos@gmail.com]
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2020 18:24

Para: Info

Asunto: C.P ¢/ Fuente Torrejona, 8

Buenas tardes,

la presidenta de la comunidad, nos solicita a ser posible, si podéis comprar el armario que aparece en las
fotos que os adjunto para colocarlo en el cuarto de limpieza.

Os facilito el teléfono de la presidenta por si fuese necesario:

Inmaculada:696846989

Muchas gracias

un saludo, Dani

Administracion de Fincas

Juan Martos Garcia
COLEGIADO N* 10.970

Teléfono: 91-329.07.30
¢/ Alagon, 5-Local Dcho.
28042-Madrid

fincasmartos@gmail.com

|

Administracion de Fincas
Juan Martos Garcia



