Limpiezas Lomg, S.A,

DOCUMENTO  factura aenon | [ aznos
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LIMPIEZAS LOMA, S.A. 257
C/. CANAL DE SUEZ, 1-1° B M. DE P. FUENTE TORREJONA 8
28042 MADRID C.L.F. H79183125
MADRID C/. FUENTE TORREJONA, 8
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA 1 944,34 944,34
REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES
EN EL MES DE LA FECHA
LIMPIEZA DE COMUNIDAD ....oovivvviniiiriieccciiiicneneneernennens 919,34 €
SUSTITUCION DE CASQUILLO POR AVERIA ..cccvreeeene. 25,00 €
BASE IVA LV.A. CUOTA NETO 944,34
[ 944,34 | 21,00 ‘ 198,31 ‘
TOTAL IVA 198,31

OBSERVACIONES:
CONTADO (S.D.E.)

TOTAL: 1.142,65

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW.LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Seccién 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcion 12 C.I.F. A 28739415,

Los datos de este documento, forman parte de un fichero con Datos Personales.Ud podra ejercitar en todo momento los derechos de acceso,rectificacién,cancelacion y, en su caso,el de oposicion



Info

De: Javier Garcia [jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2016 8:54
Para: admonfaus@gmail.com

CC: info@limpiezasloma.es

Asunto: Fuente Torrejona 8

Buenos dias.

En la comunidad de fuente torrejona 8 portal 6 al poner la bombilla saltan el automatico, debe haber algtn
problema de conexién, decirnos si mandamos a nuestro electricista o enviais vosotros a otro.

Saludos.

Javier Garcia Hernandez
Encargado General
jgarcia@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

Tif. 913 294 020

Fax 913 294 130

L

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Carécter Personal, le
informamos que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un
fichero responsabilidad de Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en la Agencia Espariola de Proteccién de Datos. Estos Datos
Personales solamente seran utilizados para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacién Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo
momento los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y, en su caso, el de oposicion, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A., a la
direccién: CL CANAL DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso:Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacion confidencial cuya divulgacion esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacién,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucién y utilizacién, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

% Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.
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Info

De: Javier Garcla Hernandez [jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2016 19:07

Para: Gema Fernandez

Asunto: Facturacién fuente torrejona 8

Sustitucién de casquillo por averia 25€+IVA -Omm en %LLQ_L@ ( lé

Javier Garcia Hernandez



¥ Teasea_ @
IRIS

AV.GENERAL 38
28042 MADRID
CIF:X6372686H TEL 686086762

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

1x 0,90 CASQUILLO CERAMICA E27 0,80 ,
1x 0,80 CINTA AISLANTE 0044 0,80

Y

LRI T 1800

EFECTIV0: 6,00 CAMBIO: 3.20

No: 1808220117  22-08-2016 17:13:43
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUTDD -
GRACIA8 POR SU VISITA

NO SE ADMITE DEVOLUCIONES DE DINERO
SE CAMBIA POR OTRO ARTICULO O POR UN
VALE, PLAZO_MAXIMO 16 DIAS SALVO
TARA. IMPRESCINDIBLE TICKET Y SU
. ENVASE 0 CAJA ORIGINAL. -

CIF-XBG72680H (ZHENJUN PENG)'.



