DOCUMENTO -
Factura AENOR

AENGT |-
1 171185
FECHA 29/04/2017 E
T

Limpiezas Loma, 5.A

LIMPIEZAS LOMA, S.A. 326
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B C. DE P. EMPEDRADA 16
28042 MADRID CILF.  H84574490
| MADRID C/. EMPEDRADA, 16
A28739415 28042 MADRID
913294020 DRI
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO (DIAS 17 Y 18 ABRIL/17), SEGUN 1 158,00 158,00

REUNION CON PROPIEDAD Y ADMINISTRADOR:

Dia 17/04/17:

- Pulsador de superficie de intemperie en garaje ,- 25,00 €

- Ldmparas OSRAM DULUX 26 W en portal,- 11,00 €/unidad x 2 = 22,00 €
- Cambio de pulsador por interruptor en salida a zonas comunes,- 0,00 €
(estd en garantia)

Dia 18/04/17:

- Ldmpara OSRAM 60W en apligue de escalera de la 22 planta,- 11,00 €
- Sustitucion de Downlight en planta 12 a Downlight Led,- 58,00 €

- Mano de obra,- 42,00 €

BASE IVA LV.A. CUOTA NETO 158,00
[* _1_":8,0;‘ 21,00 | 33,18 [

ITOTAL IVA 33,18
OBSERVACIONES: TOTAL: 191,18

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW . LIMPIEZASLOMA ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Inscrila en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5,280,Seccidn 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripeidn 12 C.LF. A 28739415,

Los datos de este documento, forman parte de un fichero con Datos Personales Ud podrd ejercitar en todo momento los derechos de accesa,rectificacion,cancelacién y, en su caso,el de oposicion,




Info

De: Info [info@limpiezasloma.es]
Enviado el: viernes, 23 de febrero de 2018 10:21
Para: 'mg.administracion@gmx.es'
Asunto: EMPEDRADA 16

Datos adjuntos: Factura-1-171185.pdf

Importancia: Alta

Buenos dias Gerardo:
Te mando la factura rectificada tal y como nos has pedido, 6 al menos asi lo he entendido.
Saludos,

Gema.

De: mg.administracion@gmx.es [mailto:mg.administracion@gmx.es]

Enviado el: jueves, 22 de febrero de 2018 19:38

Para: info@limpiezasloma.es .
Asunto: Re: RE: AVDA. LOGRONO 335 Y EMPEDRADA 16 e ﬁ - -
=1 ' N (O e (A
#, - 10 \ | & = ' r
. : R GAD: 16 [\ G )
Hola : / W r\llfj ‘[ w0 A M)

Es una hora de mano de obra y sustitucion downlight incluido; mas las sustituciones luces y pulsador garaje. Lo
necesito ya. Lo que resta, lo hablo con Javier semana préxima.

Gracias

Saludos
Gerardo

Mg Administracién de Fincas

Enviar: jueves 22 de febrero de 2018 a las 9:06

De: Info <info@limpiezasloma.es>

Para: mg.administracion@gmx.es

Asunto: RE: AVDA. LOGRONO 335 Y EMPEDRADA 16

Buenos dias Gerardo:

Digame lo que necesita a través de esta misma via y si es factible se la modifico.

Saludos,

Gema.
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Limpiezas Loma, S.A.

C/ Canal de Suez, n21~1%B
28042 MADRID

TEL. 913294020 — FAX. 913294130
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

C/ Empedrada, 16
28042 MADRID

PRESUPUESTO N° 50/2017

Muy Sres. Nuestros:

Atendiendo su amable peticién, tenemos el gusto de pasarles a su consideracién presupuesto
de SUSTITUCION DOWNLIGHT, para su Comunidad de Propietarios, sita en C/ Empedrada, 16, en
Madrid. De acuerdo a sus necesidades, procedemos a relacionarles los trabajos a realizar:

Sustitucién de Downlight en planta 1* a Downlight Led

v Se localiza Downlight apagado en 1" planta.
v Se detecta que el equipo esta roto, por lo que se ptesupuesta el cambio del Downlight

existente por un Dowlight Led.
v Desmontaje de Downlight existente e instalacién de Downlight Led en 1* planta.

Nota: el Downlight Led que se instale, seria lo mas similar posible al existente. Hay que
tener en cuenta que al ser iluminacién Led, la luz que emite el equipo es algo distinta a

lo que tienen en la actualidad.

Sueldos, salarios, Seguridad Social, asi como maquinaria, material y demés utiles de trabajo
seran por cuenta de LIMPIEZAS LOMA, S.A. Agua, luz y fuerza seran por cuenta del CLIENTE.
Limpiezas Loma, S.A. tiene contratada con una Compainia de Seguros, una Poliza de Responsabilidad

Civil cubriendo las eventualidades que se pudieran presentar.

El importe de los citados trabajos asciende a CINCUENTA Y OCHO EUROS (58,00 €), que
sera incrementado con el correspondiente IVA.

Este presupuesto no contempla el derecho de subrogacién del personal.

En caso de conformidad, rogamos nos devuelvan el duplicado del presente PRESUPUESTO
debidamente firmado, para proceder a la confeccion de la FACTURA correspondiente.

Es el deseo de esta Empresa atenderles y contarles entre nuestros clientes. En caso de no
haber interpretado sus deseos correctamente, quedamos a su disposicién para estudiar nuevamente

sus necesidades y pasarles nuevo presupuesto.

A la espera de sus gratas noticias, les saludamos muy atentamente,

En Madrid, a 18 de Abril de 2017.

LIMPIEZAS LOMA, S.A. ACEPTADO
EL CLIENTE

ump{e:ﬂsmaa 5.0, NOFH

De viuucdo <o b atlobirciia vy la Ley Orpérica 15179, b Indormigman crom kst Dialot do Carbiclut Ponsonal incorporados en el pretente PRESUPUESTO, pasorén a formar parle de un fichero. con Datos de Carécler Persanal, cuyo Retponsable es

LIMPIEZAS LOMA 5,A.. con domicifio social en CALLE CANAL DE SUEL N 1-1°8. L fincfidad de esle fichero & dar alor sendclos porlos clienles.
Le Informamos que LIMPIEZAS LOMA S.A. gestona los Datos de Caréclet Penonal que maneja tegin esablece la Ley Orgérica de Proteccién de Datos. hablendo Insldada todas las medidas obiigatorics, segin R D. 1720/2007, para oranfizer lo

confidenclaidad, evlar ka pércida, mal uso, alteracién. acceso no oularizadis ¥ whe da kos miimos.
Asimisme, le informamos que usled podrd ejercliar en tado momenio loy dereches du accero. reclific

aclén, cancelaciény, en v caso, el de oposicién. dinigiéndose por e1ciito a LMPIEZAS LOMAS.A. a fa direccién aniba indicada.

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 6.280, Seccion 31, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripcion 12 C.L.F.A2873 9415
El papel utilizado en este escrito s papel ecolégico. El medioambiente es cosa de todos.
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INSTALACIONES

* Antenas TV
*Antenas Parabélicas

* Porteros Automiaticos
* Videoporteros
* Instalaciones Bléctricas

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo Iglgsias, 80 - 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid} DNI: 50957026C
Teléfonos: 657.493.450 - 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rep@gmiail.com

CLIENTE

FACTURA N°14/18 ‘

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B
28042 MADRID

FECHA: 160218 |

Slasc e REFERENCIA INSTALACION:
. REPARACION AVERIA
e e " 'ELECTRICA" "

DIRECCION INSTALACION: G EMPEDRADA, 16 (MADRID) L i

DESCRIPCION ANT.|  PRECIO|  IMPORTE

INTERVENCION: 14-02-18
INSTALACION DE BALASTRO DE DOWNLIGHT Y PULSADOR DE
ESCALERA EN 1° PLANTA
g e d.ﬂ\c 0 .

BALASTRO DE DOWNLIGHT Seana~ {XenR 1 25,00 25,00
PULSADOR DE ESCALERA  Sraga Ouladis A grecy 1 15,00 15,00
MANO DE OBRA 'Q.a&(m Ualeds Aa r@o@b&_ 1 40,00 40,00

IMPORTE

IVA 21%

TOTAL FACTURA

S T

77 GONDIIONES b PAGD: TRANSFERENGAT,

TITULAR: RICARDO CANO PERERA

N° CUENTA: ES91 - 2100 - 6129 - 6502 - 0004 - 2125




DOCUMENTO  factura
L 1 171185
FECHA  29/04/2017

Limpiezas Loma, S.A.

LIMPIEZAS LOMA, S.A. 326
C/. CANAL DE SUEZ, 1-12 B C. DE P. EMPEDRADA 16
28042 MADRID C.LF. H84574490
MADRID C/. EMPEDRADA, 16
A28739415 28042 MADRID
913294020 MADRID
913294130
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO (DIAS 17 Y 18 ABRIL/17), SEGUN 1 158,00 158,00

REUNION CON PROPIEDAD Y ADMINISTRADOR

BASE IVA LV.A. CUOTA NETO 158,00
‘_ 158,00 \ 21,00 \ 33,18

TOTAL IVA 33,18
OBSERVACIONES: [_TOTAL: 191,18

CONTADO (S.D.E.)

DANOS TU OPINION A TRAVES DE NUESTRA WEB WWW,LIMPIEZASLOMA.ES RELLENANDO LA ENCUESTA DE SATISFACCION

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6.250,General 5.280,Secci6n 32,del libro de Sociedades 30 hoja 52323, Inscripcién 12 C.I.F. A 28739415,

Los datas de este documento, forman parte de un fichero con Datos Personales,Ud podr ejercitar en todo momento los derechos de acceso,rectificacion,cancelacién v, en su caso,el de oposicion.
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INSTALACIONES

+ Porteros Automaiticos
* Videoporteros

* Instalaciones Eléctricas

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo iglesias. 80 — 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid} DNI. 50957026C
Teléfonos: 657.493.450 - 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rcp@gmail.com

CLIENTE

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C!/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B
28042 MADRID

CIF: A-28739415

‘ FACTURA N° 29/17

r FECHA: 18-04-17

REFERENCIA INSTALACION:

— g " REPARACION AVERIA
ELECTRICA
DIRECCION INSTALACIONAC/ EMPEDRADA, 16 (MW
i DESCRIPCION CANT. PRECIO IMPORTE
INTERVENCION: 17-04-17
PULSADOR DE SUPERFICIE DE INTEMPERIE EN GARAJE 1 18,00| >< 18,00
LAMPARAS OSRAM DULUX 26W EN PORTAL 2 7,10, > 14,20
CAMBIO DE PULSADOR POR INTERRUPTOR EN SALIDA A ZONAS ; 060 0.0d
COMUNES (GARANTIA) ' '
INTERVENCION 18-04-17
LAMPARA OSRAM 60W EN APLIQUE DE ESCALERA DE LA 2° PLANTA 1 5,50| X 5,50
MANO DE OBRA 2 40,00| 2 80,00
IMPORTE 117,70
IVA 21% 24,72
TOTAL FACTURA 142,42

445% VE (o MPnensES aue MO

TENComs I v LiSTer>

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA

TITULAR: RICARDO CANO PERERA

N° CUENTA: ES91 - 2100 - 6129 - 6502 - 0004 - 2125

Oleder eleec .. . . 25,00
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Moner de oba - - -

103,00

' 451,00
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Info

De: Info [info@limpiezasloma.es]

Enviado el: viernes, 16 de febrero de 2018 9:52

Para: 'mg.administracion@gmx.es'

CC: 'jgarcia@limpiezasloma.es' ;
Asunto: RE: FACTURAS POR TRABAJOS EXTRAS C. DE P. EMPEDRADA 16 ANO 2017
Importancia: Alta

Buenos dias:

Con respecto a la factura 171185 de fecha 29/04/2017, de importe 158,00 € mas VA, tal y como nos pide
desglosamos por partida y precio:

Dia 17/04/17:

- Pulsador de superficie de intemperie en garaje ,- 25,00 €

- Lamparas OSRAM DULUX 26 W en portal,- 11,00 €/unidad x 2 = 22,00 €

- Cambio de pulsador por interruptor en salida a zonas comunes,- 0,00 € (estéd en garantia)

Dia 18/04/17:

- Lampara OSRAM 60W en aplique de escalera de la 22 planta,- 11,00 €

- Mano de obra,- 100,00 € (2 horas)
Me ha comentado Javier, que queria Usted incluir en esta factura la sustitucién del Dowlight, que hemos cambiado
el pasado 15 de febrero. La unica forma que vemos es quitar importe de la mano de obra y meterlo ahi. Aunque no
estaria bien hecho, porque cambiamos un concepto y afiadimos otro correspondiente a este afio, es la Gnica forma
que vemos que se puede hacer y nunca tocando el total de la factura por temas de impuestos ya declarados. Por

favor confirmeme y por esta misma via, si es eso lo que quiere hacer y el concepto por el cual cobramos este mes el
trabajo realizado.

Saludos,

De: mg.administracion@gmx.es [mailto:mg.administracion@gmx.es]

Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2018 20:07

Para: info@limpiezasloma.es .
Asunto: Re: FACTURAS POR TRABAJOS EXTRAS C. DE P. EMPEDRADA 16 ANO 2017

Buenas tardes Javier:

Necesito la factura Fra. 171185 de fecha 29/04/2017 detallada , con precios. El pulsador cambiado
corresponde a uno ya cobrado, que se puso equivocado, era interruptor y no pulsador, su funcién era para
iluminar zona exterior, de la escalera interior para salida trasera a patio.

por favor, cambiar el downlight de primera planta.

Gracias.



Mg Administracion de Fincas

Enviar: miércoles 14 de febrero de 2018 a las 10:48

De: Info <info@limpiezasloma.es>

Para: mg.administracion@gmx.es

Asunto: FACTURAS POR TRABAJOS EXTRAS C. DE P. EMPEDRADA 16 ANO 2017

Buenos dias:

Adjuntamos las facturas extras que se han facturado a lo largo del afio 2017, en la Comunidad de
Propietarios C/. Empedrada, 16, tal y como nos ha solicitado.

Fra. 170292 de fecha 31/01/2017: corresponde a la intervencion los dias 19 y 20 de enero/17, del
electricista y en dicha factura que adjunto viene lo que se cambia.

Fra. 170885 de fecha 31/03/2017: corresponde a la intervencion el dia 28 de febrero/17, del electricista y
en dicha factura que adjunto viene lo que se cambia.

Fra. 171185 de fecha 29/04/2017: corresponde a la intervencion los dias 17 y 18 de abril/17, del
electricista y aqui lo que cambia es:

Dia 17/04/17:
- Pulsador de superficie de intemperie en garaje.
- Lamparas OSRAM DULUX 26 W en portal.

- Cambio de pulsador por interruptor en salida a zonas comunes.

Dia 18/04/17:

- Lampara OSRAM 60W en aplique de escalera de la 2* planta.

Fra. 171726 de fecha 30/06/2017: Es la fra. mensual de limpieza mas la facturacion de la reposicion de la
bombillas del primer trimestre/17. En la factura viene especificado las bombillas que se cambian.

Saludos,

Gema.

Dpto. Administracion



info@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de Datos de Caracter Personal, le
informamos que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un fichero
responsabilidad de Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos. Estos Datos Personales
solamente seran utilizados para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacién Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo momento los
derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y, en su caso, el de opasicion, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A., a la direccion: CL CANAL
DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso:Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacion confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la
ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi como a la
de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y
utilizacidn, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

I _% Antes de imprimir este correo electronico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.
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Javier Garcia

De: Javier Garcia <jgarcia@limpiezasloma.es>

Enviado el: martes, 13 de febrero de 2018 8:04

Para: 'mg.administracion@gmx.es'

CcC: 'info@limpiezasloma.es’

Asunto: Puntos pendientes Empedrada 16

Datos adjuntos: pres. empedrada, 16 downlight.pdf; pres. empedrada, 16 downlight led.pdf

Apreciado Gerardo.

Una vez revisado y contrastado con el electricista los puntos y gastos de la comunidad indicarte lo siguiente:

e Que el gasto de la comunidad en bombillas es de 93€ durante el afio 2017.

e Que se han cambiado pulsadores y embellecedores, pero nunca el pulsador que ahora esta rotoy
tampoco el dowlight de la primera planta, el cual se te envio en su dia un presupuesto para su
reparacion o sustitucion y todavia no tenemos respuesta, tan pronto se nos dé el visto bueno
procederemos al cambio o reparacion.

e Me indicaste un gasto elevadisimo en temas eléctricos, pero no es asi, han sido en total incluyendo
los 93€ més iva 435€ durante el afio 2017, estos gastos cabe recordar que no ha sido por averias
(que tampoco las causamos nosotros), si no por vandalismo parte de ellas y otras porque las cosas
se rompen.

Espero con esto habértelo aclarado, quiero recordarte que lo que nosotros cobramos es simbdlico y que lo Unico
que hacemos es facilitaros el trabajo, pues mi beneficio son los mantenimientos de limpieza, en caso de que pudiese
haber alguna duda respecto a los servicios prestados ajenos a la limpieza, os rogaria que lo gestionarais vosotros.

Atentamente.

Javier Garcia Hernandez
Encargado General
jgarcia@limpiezasloma.es
www. limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le
informamos que sus Datos Personales incluidos en nuestra Base de Datos, y que nos fueron facilitados en su momento, forman parte de un
fichero responsabilidad de Limpiezas Loma S.A., y que se encuentra registrado en |la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Estos Datos
Personales solamente seran utilizados para realizar una Correcta Gestion de nuestra Relacién Comercial. Si lo desean, podran ejercitar en todo
momento los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion y, en su caso, el de oposicion, dirigiéndose por escrito a Limpiezas Loma S.A., a la
direccién: CL CANAL DE SUEZ,1,MADRID.

Aviso:Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacion esta prohibida
por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion,
asi como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia,
distribucién y utilizacién, asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estén prohibidas.

_% Antes de imprimir este correo electronico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

>
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* Antenas TV

* Porteros Automiticos

T oYl

AN \C.P“ *Antenas Parabélicas * Videoporteros
e : T % laci éotri
_I__ N..'S, _g: AL AQ;.! [6) NE§ Instalaciones Eléctricas

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo iglesias, 80 — 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid} DNI: 50957026C
Teléfonos: 657.493.450 - 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rcp@gmail.com

CLIENTE

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B
28042 MADRID

CIF: A-28739415

FACTURA N° 22/17

r FECHA: 29-03-17

REFERENCIA INSTALACION:

REPARACION AVERIA
ELECTRICA

DIRECCION INSTALACION: C/ EMPEDRADA, 16 (MADRID)

DESCRIPCION CANT. PRECIO IMPORTE

INTERVENCION: 28-03-17

SUSTITUCION DE 1 PULSADOR Y 2 EMBELLECEDORES EN SALA DE
ACCESO AL GARAJE.
PULSADOR LUMINOSO COLOR CAVA 1 15,00 15,00
EMBELLECEDOR 2 4,00 8,00
MANO DE OBRA 1 40,00 40,00
IMPORTE 63,00
IVA 21% 13,23
TOTAL FACTURA 76,23

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA

TITULAR: RICARDO CANO PERERA

N° CUENTA: ES91 - 2100 - 6129 - 6502 - 0004 - 2125




R’ C_P * Antenas TV + Portereos Automaiticos
PO ¥ o *Antenas Parabolicas * Videoporteros

iy . .
mg TAL A (,.}IQ _._.NET § Instalaciones Eléctricas

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo Iglesias, 80 - 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) DNI: 50957026C
Teléfonos: 657.493.450 - 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rcp@gmail.com

CLIENTE

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B
28042 MADRID

CIF: A-28739415

‘ PRESUPUESTO N° 28/17

r FECHA: 18-04-17

REFERENCIA INSTALACION:

REPARACION DOWNLIGHT EN
PLANTA 1°

DIRECCION INSTALACION: C/ EMPEDRADA, 16 (MADRID)

DESCRIPCION CANT. PRECIO IMPORTE
SE LOCALIZA DOWNLIGHT APAGADO EN 1% PLANTA.
SE DETECTA QUE EL EQUIPO ESTA ROTO, POR LO QUE
PRESUPUESTAMOS LA REPARACION DEL EQUIPO Y LAS 2 LAMPARAS
REPARACION DE DOWNLIGHT EXISTENTE, CAMBIANDO EQUIPO Y
LAMPARAS
TOTAL MATERIAL Y MANO DE OBRA 1 65,00 65,00
IMPORTE 65,00
IVA 21% 13,65
TOTAL PRESUPUESTO 78,65




R' e_ P * Antenas TV *+ Porteros Automaiticos
AN L *Antenas Parabdlicas * Videoporteros

. o 2 JAPE
m §~’F ALAGC I@ _NE § Instalaciones Eléetricas

RICARDO CANO PERERA - Avd. Pablo Iglesias, 80 - 28521 Rivas Vaciamadrid {Madrid) DNI: 50957026C
Teléfonos: 657.493.450 - 629.930.318 - Email: telecomunicaciones.rcp@gmail.com

CLIENTE

LIMPIEZAS LOMA, S.A.
C/ CANAL DE SUEZ, 1. 1°B
28042 MADRID

CIF: A-28739415

DIRECCION INSTALACION: C/ EMPEDRADA, 16 (MADRID)

PRESUPUESTO N° 29/17

r FECHA: 18-04-17

REFERENCIA INSTALACION:
SUSTITUCION DE DOWNLIGHT
EN PLANTA 12 A DOWNLIGHT
LED

DESCRIPCION

CANT.

PRECIO IMPORTE

SE LOCALIZA DOWNLIGHT APAGADO EN 17 PLANTA.

SE DETECTA QUE EL EQUIPO ESTA ROTO, POR LO QUE
PRESUPUESTAMOS EL CAMBIO DEL DOWNLINGHT EXISTENTE POR UN
DOWNLIGHT LED

DESMONTAJE DE DOWNLIGHT EXISTENTE E INSTALACION DE
DOWNLIGTH LED EN 1% PLANTA

TOTAL MATERIAL Y MANO DE OBRA

NOTA:

EL. DOWNLIGTH LED QUE INSTALARIAMOS SERIA LO MAS SIMILAR
POSIBLE AL EXISTENTE.

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE AL SER ILUMINACION LED, LA LUZ
QUE EMITE EL EQUIPO ES ALGO DISTINTA A LO QUE TIENEN EN LA
ACTUALIDAD.

50,00 50,00

S

IMPORTE 50,00
VA 21% 10,50
TOTAL PRESUPUESTO 60,50




