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Info

De: Gema [tesoreria@concovisl.es]

Enviado el: martes, 26 de julio de 2016 8:54

Para: info@limpiezasloma.es

CcC: acalvo@concovisl.es; 'Gestor central '; 'GestorMn'

Asunto: RE: DEVOLUCION RECIBO PASEO ALAMEDA DE OSUNA 71

L2eooco sy

Buenos dias, Gema.

Creo que el motivo de la devolucion del recibo ha sido que lo habéis girado por la cuenta antigua de la comunidad.
Seglin me dijeron mis compafieros, os facilitaron los datos nuevos. De todas formas, por si no los habéis recibido os
los detallo: ES81-0081-1533-03-0001210627.

A partir de ahora, tenéis que girar en esa cuenta los recibos. En esta semana, podéis pasar junio y julio y asi ya nos

ponemos al dia. O v ng\o(&b W L lg

Lamentamos las molestias ocasionadas.

Un saludo.

De: acalvo aca!voOconcowsl es [mailto:acalvo@concovisl.es]
Enviado el viernes, 22 de julio de 2016 19:55

Para: tesoreria

CC: gestorc; gestormn

Asunto: RV: DEVOLUCION RECIBO PASEO ALAMEDA DE OSUNA 71
Importancia: Alta

PLIS GEMA RESPONDELOS Y AVERIGUA PORQUE SE HA DEVUELTO

De: Info [mailto:info@limpiezasloma.es]

Enviado el: viernes, 22 de julio de 2016 13:28

Para: gestorc

CC: acalvo acalvo@concovisl.es

Asunto: DEVOLUCION RECIBO PASEO ALAMEDA DE OSUNA 71
Importancia: Alta

Buenos dias:
Me ha llegado la devolucién del recibo de la cuota del mes de junio/16. El importe es de 319,80 €.

A Gltimo de semana tocaria pasar la cuota de julio. Ruego me confirmen si pudiera pasar los dos recibos (junio y
julio/16) para ponernos al dia.

A la espera de sus noticias,
Un saludo,

Gema.
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