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Javier Garcia

De: Virginia Del Amo | ORBIGO <virginia@fiscalorbigo.com>

Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 17:05

Para: 'Javier Garcia'; Laboral | ORBIGO

cC: info@limpiezasloma.es

Asunto: RE: Cotizacion de despido con fecha 31 de enero para Bernabé Vallejos Exeni

Buenas tardes Javier,

Veo que el trabajador tiene una antigliedad desde 12/10/2019,
Como despido improcedente (33 dias por afio) le corresponden 77 dias de indemnizacion,

Su salario diario son 37,01€, por lo que el importe de indemnizacién por despido improcedente sor’}_ 2.849,77€, \
De vacaciones habria devengado 2,5 dias, por un importe de 95,60€ /

Si se calcula como fin de obra (no se si es el caso) los dias a abonar al trabajador son 27,72, con un importe de
1.025,55¢€,

Un saludo.
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Virginia Del Amo

virginia@fiscalorbigo.com

Fiscal Orbigo

C/ Vallehermoso, 108 Bj | - 28003 - Madrid
TIf: 915 531 624 - Fax: 915 531 684
www.fiscalorbigo.es

Confie en Nosotros, ganaré en tranquilidad
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De: Javier Garcia <jgarcia@limpiezasloma.es>
Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 14:59
Para: Laboral | ORBIGO <laboral@fiscalorbigo.com>; Virginia Del Amo | ORBIGO <virginia@fiscalorbigo.com>

CC: info@limpiezasloma.es
Asunto: Cotizacion de despido con fecha 31 de enero para Bernabé Vallejos Exeni

Buenos dias.

Tenemos que despedir a Bernabé Vallejos Exeni, necesitaria valoracién de su despido a fecha 31 de enero.
No ha disfrutado de vacaciones este afio 2022.

Gracias.

Javier Garcia Hernandez
jgarcia@limpiezasloma.es
Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos an cualquiera de nuestros medios,
forman parte un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos proporcionados
se conservaran mientras se mantenga |a relacién comercial, o durante los anos necesarios para cumplir con las obligaciones legales, Los datos no se
cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificacion, supresién y oposicion,
limitacion del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas aulomatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA,
S.A. Cf Canal de Suez, 1. 28042 Madrid. Mall: info@limpiezasloma.as

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener infarmacion confidencial cuya divulgacion esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualgquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacion,
as| como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

s‘g Antes de imprimir este correo electronico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.
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Javier Garcia

De: Roberto Gonzalez | ORBIGO <roberto@fiscalorbigo.com>

Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 19:34

Para: Javier Garcia

CcC: info@limpiezasloma.es

Asunto: RE: Cotizacion de despido con fecha 31 de enero para Bernabé Vallejos Exeni

Buenas tardes Javier, muchas gracias!!

Las cifras veo que ya te las ha pasado Virginia, y con respecto a la posibilidad de acogernos a una finalizacion de
contrato por fin de obra, bueno, es cuestién de plantearla como tal, siendo conscientes del riesgo existente en caso
de reclamacién del trabajador. Si nosotros hacemos la extincion por fin de obra, e indemnizamos al trabajador con
12 dias/afio, pero no podemos probar la finalizacion del contrato de prestacién de servicios que justificaba su
contratacién temporal, se consideraria un despido improcedente y nos condenarian a pagar la diferencia de
indemnizacion hasta los 33 dias/afio

Por supuesto, en el caso de recibir demanda, siempre podemos reconocer la improcedencia antes del juicio para
tratar de alcanzar un acuerdo con el trabajador de cara a dejar cerrado el despido.

Si te surge alguna otra duda, si quieres me llamas y lo comentamos

Un saludo,

Roberto Gonzalez Sanchez

Asesor Laboral
roberto@fiscalorbigo.com

Fiscal Orbigo

C/ Vallehermoso, 108 Bj | - 28003 - Madrid
TIf: 915 531 624 - Fax: 915 531 684
www.fiscalorbigo.es

Conffe en Nosotros, ganaréd en tranquilidad
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De: Javier Garcia [mailto:jgarcia@limpiezasloma.es]
Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 15:06
Para: Roberto Gonzélez | ORBIGO <roberto@fiscalorbigo.com>

1



CC: info@limpiezasloma.es
Asunto: RV: Cotizacion de despido con fecha 31 de enero para Bernabé Vallejos Exeni

Hola Roberto.

Lo primero que quiero es transmitirte nuestras condolencias por el fallecimiento de tu tia.

He solicitado la valoracién del despido de Bernabé con fecha 31 de enero, quisiera ver si tenemos alguna posibilidad
de acogernos a una finalizacion de contrato por obra y servicio que nos baje el coste del despido, cuando puedas lo

damos una vuelta, tenemos hasta el dia 31 para actuar.

Saludos.

Javier Garcia Hernandez
igarcia@limpiezasloma.es

Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de datos, se le informa de que sus datos personales, recagidos en cualquiera de nuestros medios,
forman parte un tralamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos proporcionados
se conservaran mientras se mantenga la relacion comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacion legal, Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificaclon, supresion y oposicion,
limitacion del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA,
s A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacién confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacion,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

541 Antes de imprimir este correo electronico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

De: Javier Garcia <jgarcia@limpiezasloma.es>

Enviado el: miércoles, 19 de enero de 2022 14:59

Para: Laboral | ORBIGO (laboral@fiscalorbigo.com) <laboral @fiscalorbigo.com>; Virginia Del Amo | ORBIGO
<virginia@fiscalorbigo.com> (virginia@fiscalorbigo.com) <virginia@fiscalorbigo.com>

CC: 'info@limpiezasloma.es’ <info@limpiezasloma.es>

Asunto: Cotizacion de despido con fecha 31 de enero para Bernabé Vallejos Exeni

Buenos dias.

Tenemos que despedir a Bernabé Vallejos Exeni, necesitaria valoracién de su despido a fecha 31 de enero.
No ha disfrutado de vacaciones este afio 2022.

Gracias.

Javier Garcia Hernandez
jqarcia@limpiezasloma.es
Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020




