.’Lgarcia@limpiezasloma.es

De: info@limpiezasloma.es

Enviado el: martes, 17 de enero de 2023 14:23

Para: ‘Javier Garcia Hernandez'

Asunto: RV: Subrogacion CP Canal de Suez 2-6

Datos adjuntos: Anexo Subrogacién Canal Suez.xlsx; Contrato inicial Fanny Marlene Ruiz Diaz.pdf;

20211115_Subrogacién firmada Fanny Marlene Ruiz.pdf; 20220301_Ampliacion
firmada 4h Fanny.pdf; 20220301_IDC ampliacién 4h Fanny Marlene Ruiz.pdf;
Néminas sept a dic 22 Fanny Ruiz.pdf; RNT oct 22 FLRUF.pdf; RNT sept 22
FLRUF.pdf; RNT dic 22 FLRUF.pdf; RNT nov 22 FLRUF.pdf; Certificado corriente pago
SS.pdf; 20221102_bajalNSSa Fanny.pdf; 20221230_Registro partes confirmacion
Fanny.pdf; 20221102_Baja médica Fanny.jpeg

Importancia: Alta

De: Administracion Pooll <administracion@pooll.es>

Enviado el: martes, 17 de enero de 2023 14:17

Para: Limpiezas Loma (info@limpiezasloma.es) <info@limpiezasloma.es>
Asunto: Subrogacién CP Canal de Suez 2-6

Buenos dias.

Por medio de la presente, les hacemos llegar la documentacion correspondiente a la trabajadora vinculada
al servicio de limpieza de la CP Canal de Suez 2-6, del cual son ustedes la nueva empresa adjudicataria a
partir del proximo 19 de febrero de 2023.

Adjuntamos los documentos disponibles hasta la fecha de hoy, segin marca el art. 24 del Convenio
Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid. Quedaria pendiente la
gestion salarial hasta el 18 de febrero de 2023.

« Datos personales del trabajador, segulin el anexo II de!l citado convenio.

« Documentos de subrogacion y modificacion del contrato de trabajo, junto al contrato original (firmado
con vosotros).

e Nominas de los ultimos 4 meses.

e TC2 de los Ultimos 4 meses.

e Certificado de estar la empresa al corriente de pago a la Seguridad Social.

e Partes de proceso IT en el que se encuentra la trabajadora.

Quedamos a la espera de acuse de recibo del presente email.

Un saludo,




