N2 olo[z2o2M.

C.P. Concordia 10, 1 dia a la semana

NOLIMPIAD. 15 PAGAS VACACIONES MOSC. 6 ABS. 9% TOTAL
1 620,08 40,04 8,15 60,14 728,41
LIMPIADORA DE H/S 1,00 TOTAL 728 €
BENEFICIO 182 €
25%
MATERIALES 27 €
3,00%
LIMPIEZA DE CRISTALES TRIMESTRAL 0,00 €
NO
ABRILLANTADO SEMESTRAL 0,00 €
NO
LIMPIEZA DE PATIO SEMANAL 0,00 €
NO
REPASO DE GARAJE mensual - £
NO
GARAJE SEMESTRAL 0,00 €
NO
75€ al més mas iva TOTAL ANUAL 938 €

18/01/2024 TOTAL MES 78 €



MV olo 202k

Info

De: jgarcia@limpiezasloma.es

Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2024 17:36

Para: ‘Oficina Inmaculada

ccC: 'Info’

Asunto: RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO CONCORDIA 10
Estado de marca: Marcado

Disculpa Ivdn, veo en Google maps que son tres alturas, no cinco, si tenéis llaves en la administracion, o puedo
llamar a algun telefonillo que me digais, lo veo mafiana por la mafana y os pasamos la propuesta, gracias.

Tendréis una llamada mia, saludos.

Javier Garcia Hernandez
650378846
igarcia@limpiezasloma.es
Limpiezas Loma S. A.
Canal de Suez 1, 1°-B
28042 Madrid

TIf. 913 294 020

Fax 913 294 130

e

www.limpiezasloma.es

De acuerdo con el Reglamento General de Proteccion de datos, se e informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de nuestros medios,
forman parte un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestion profesional por parte de LIMPIEZAS LOMA, S.A.. Los datos proporcionados
se conservaran mientras se mantenga la relacion comercial, o durante los afios necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederan a terceros salvo en los casos en que exista una obligacién legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, rectificacion, supresion y oposicion,
limitacién del tratamiento o portabilidad de datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a: LIMPIEZAS LOMA,
S.A. C/ Canal de Suez, 1, 28042 Madrid. Mail: info@limpiezasloma.es

Aviso: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener informacion confidencial cuya divulgacién esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma inmediata por esta misma via y proceda a su eliminacién, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, si no es el destinatario de este mensaje, se le informa de que su lectura, copia, distribucion y utilizacion,
asi como la de cualquier documento adjunto, sea cual sea su finalidad, estan prohibidas.

) ;ﬁ Antes de imprimir este correo electrénico piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es cosa de todos.

De: Oficina Inmaculada <oficina@administracioninmaculada.com>
Enviado el: miércoles, 17 de enero de 2024 17:20

Para: jgarcia@limpiezasloma.es

Asunto: SOLICITUD DE PRESUPUESTO CONCORDIA 10

Buenos dias

Escribo desde la administracién de INMACULADA GONZALES para la C.P CONCORDIA 10, queremos solicitar
presupuesto para la limpieza con servicio de una vez a la semana con las siguientes funciones:

DIARIAS:
e Barridoy fregado de la entrada de la comunidad
e Barrido y fregado de los descansillos de entreplantas y la escalera completa
¢ Limpieza de la puerta de la entrada de la comunidad

1



e Barrido exterior de la entrada del portal

e Limpieza de pasamanos y barandillas

e Limpieza de buzones de correspondencias espejos y plantas decorativas
e Repaso de las zonas comunes

MENSUALMENTE
e limpieza de los cuartos de comunidad y patios comunitarios
e Limpieza de los cristales, railes y bordes de las ventanas

§
CUATRIMESTRALMENTE jzi
e Desempolvado y limpieza del marmol o azulejos de las paredes

ANUALMENTE
e Limpieza de los plafones de luz

Es una comunidad de 5 pisos son 15 vecinos.

Un saludo.

Ivon Parrado Mora.

Calle Carlos Martin Alvarez 28
28018 Madrid

Tel. 914 775 250

RESPONSABLE: INMACULADA GONZALEZ ABEJARO | FINALIDAD PRINCIPAL: Gestionar la relacion
comercial/profesional | LEGITIMACION: consentimiento del interesado/Ejecucién de un contrato/Interés legitimo
| DESTINATARIOS: no se cederdan datos a terceros, salvo autorizacion expresa u obligacion legal.
| DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitacion u oposicion a su
tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. | INFORMACION
ADICIONAL: puede consultar la informacion adicional y detallada sobre nuestra politica de
privacidad administracion@administracioninmaculada.com




Solicitud de presupuesto N\® Ol | 2024
Empresa/CP  CorUuONAD, DE TROPIETRRICK

Direccion (. { CoNCORDIA, AO

Teléfono QY. 15" 250|Fax e-mail 3 FycinaLa) @Ldm,msl-rac.minmqulad(z ,
<om

Persona de contacto _} \JOA) “YARZADO [(OP\A Piso

Visita SI/NO

Fecha y hora de visita

Trabajos a realizar / Requisitos del cliente
° rCQr\Eﬂim(enb~ Lﬂm@(e’%@ de lo Corunided
4 e ( Semone-

Subrogacién de personal SI/NO

Modo de envio

Presupuesto sin I[IVA

IVA

Presupuesto con IVA

yege “Mplezas lomag, s.0.
Pe. ) | 1I§-ot- 2Y

. e e Fecha
Y -

€

Gema Fernandez

De acuerdo con lo eslablecido en la Ley Organica 15/1999, le informamos de o siguiente:Estos datos forman parie de un fichero responsabilidad de LIMPIEZAS LOMA S A |

con domicilio social en: CALLE CANAL DE SUEZ N° 1 - 1° B, donde Ud, podr4 ejercitar en lodo momento los derechos de acceso, reclificacion, cancelacidn y, en su caso

el de oposiciéon La finalidad de este fichero es la geslion de los dalos de proveedores para los {ramiles necesarios en compras, asi como el control de pagos y conlacto con

ellos

LLOO4-1V5

01/04/13



Info

De: Javier Garcia Hernandez <jgarcia@limpiezasloma.es>

Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2024 10:09

Para: oficina@administracioninmaculada.com

cc: Limpiezas Loma

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE PRESUPUESTO CONCORDIA 10

Datos adjuntos: image004.jpg; Datos adjuntos sin titulo 00002.htm; image005.jpg; Datos adjuntos

sin titulo 00005.htm; image008.jpg; Datos adjuntos sin titulo 00008.htm;
image009,jpg; Datos adjuntos sin titulo 00011.htm; SBW405-0i24020509400.pdf;
Datos adjuntos sin titulo 00014.htm

Estado de marca: Marcado

Buenos dias, muchas gracias. Se lo reenvio a la oficina para que gestionen el contrato con la fecha que indiquéis,
saludos
Javier Garcia Hernandez

Inicio del mensaje reenviado:

De: Oficina Inmaculada <oficina@administracioninmaculada.com>
Fecha: 5 de febrero de 2024, 9:42:53 CET

Para: jgarcia@limpiezasloma.es

Asunto: RE: SOLICITUD DE PRESUPUESTO CONCORDIA 10

Buenos dias

Hemos revisado los presupuestos, y el presidente ha resuelto aceptar el presupuesto de:
Limpieza 1 dias a la semana con un importe de 75,00€ mensuales + IVA.

Envio el presupuesto firmado y quedamos a la espera del contrato.

Un saludo.

Ivon Parrado Mora.

Calle Carlos Martin Alvarez 28
28018 Madrid

Tel. 914 775 250

RESPONSABLE: INMACULADA GONZALEZ ABEJARO | FINALIDAD PRINCIPAL: Gestionar la
relacion comercial/profesional | LEGITIMACION: consentimiento del interesado/Ejecucién de un
contrato/Interés legitimo | DESTINATARIOS: no se cederan datos a terceros, salvo autorizacion
expresa u obligacion legal. | DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de
los datos, limitacién u oposicion a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de
decisiones automatizadas. | INFORMACION ADICIONAL: puede consultar la informacion
adicional y detallada sobre nuestra politica de
privacidad administracion@administracioninmaculada.com

T nuiado cotraln el €721 24
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Solicitud de presupuesto N? ©lo/ 202 4|

Empresa/CP CoMpffonns DE TR ETARIOS

Direccion C’_‘ C,ODC,OR‘D'\A, AO

Telétono QLTS 250JFex e-mail OFGNA @ adminishration iInmeculede .

Persona de contacto _) \J(5n\ ?@r\"Qdo KCDI‘Q Piso

Visita SI/NO

Fecha y hora de visita

Trabajos a realizar / Requisitos del cliente
- r(@’\\en'\n’\\enko de limpete e lo comunided

4 die | Semen .

Subrogacién de personal Sl/NO

Modo de envio

Presupuesto sin IVA F5€ Imes

IVA I 3sC

Presupuesto con IVA Qe A5 E { mes

Limpiezas Lomd, s.q,
B
G:f‘w; SO,

Ve B°
Fecha 17 -0l 2024

Gema Fernandez

De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999, le infermamos de lo siguienle:Eslos dalos forman parle de un fichero responsabilidad de LIMPIEZAS LOMA S A |
con domicilio social en: CALLE CANAL DE SUEZ N° 1 - 1° B, donde Ud podra ejercitar en todo momento los derechos de acceso, reclificacion, cancelacion y, en su caso

el de oposicion La finalidad de esle fichero es la gestion de los datos de proveedores para los Iramiles necesarios en compras, asi como el control de pagos y contacto con

ellos

LLOO4-1V5

01/04/13
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